
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

1 0 SEZİN BUSE SEZER  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,11

2 0 EBRAR DOĞANAY  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,11

3 0 ŞÜKRÜ ŞAHİN  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,11

4 0 EYMEN YİĞİT POLAT  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,11

5 0 MEHMET SEVBAN ARSLAN8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,694 1 5 5 5 5
% 0,54

6 0 KAAN DİREKCİ  20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,694 5 5 5 5 5
% 0,54

7 0 MUSTAFA EREN TAŞ 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 89 1 88,67 494,813 2 7 7 7 8
% 0,86

8 959 M FATİH BAYRAKTAROĞLU8B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 494,523 1 8 8 8 10
% 1,07

9 67 ŞEYMA MENGÜÇ 8M 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 494,523 1 8 8 8 10
% 1,07

10 1221 HUZEYFE KURT 8M 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 89 1 88,67 493,823 2 10 10 10 13
% 1,39

11 0 MERYEM SENA YILMAZER 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 493,348 6 11 11 11 14
% 1,50

12 1881 ATAHAN SEVDİM 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 492,389 1 12 12 12 16
% 1,71

13 1632 ZEHRA KARAHAN 8M 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 491,782 3 13 13 13 19
% 2,04

14 718 EYMEN YÜCEDAĞ 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 491,518 2 14 14 14 20
% 2,14

15 547 ŞEVKET TOPALOĞLU 8M 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 1 87,67 490,416 4 15 15 15 21
% 2,25

16 0 NURULLAH YASLI  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 489,337 7 16 16 16 22
% 2,36

17 715 MEHMET KEREM TUNÇ8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 489,337 1 16 16 16 22
% 2,36

18 0 İBRAHİM ASLAN  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,637 8 18 18 18 25
% 2,68

19 0 EMİRHAN ÖZAVCI 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,637 3 18 18 18 25
% 2,68

20 0 NERGİZ CİĞERCİ  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 488,347 9 20 20 20 27
% 2,89

21 831 ÇİSEM ATAR 8M 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 88 2 87,33 487,647 5 21 21 21 28
% 3,00

22 852 MUHAMMED HALİD ŞAHİN8C 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,68 487,052 3 22 22 22 30
% 3,22

23 0 ELİF BEREN GAYA  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 87 3 86,01 487,031 10 23 23 23 31
% 3,32

24 106 KUZEY EMLİK 8E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 486,306 1 24 24 24 32
% 3,43

25 582 ALİ KARACA 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 486,306 4 24 24 24 32
% 3,43

26 0 FATİH DAL 8 20 0 20,00 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 86 3 85,00 485,503 4 26 26 26 35
% 3,75

27 425 VEDAT ÇELİK 8M 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,68 483,617 6 27 27 27 38
% 4,07

28 1806 HAMZA ŞİMŞEK 8K 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 87 3 86,00 483,450 1 28 28 28 39
% 4,18

29 1123 MERT UÇAR 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,00 482,870 2 29 29 29 40
% 4,29

30 746 YUSUF ZEYNEL BAYSA 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,35 481,866 5 30 30 30 43
% 4,61

31 752 AHMED YUSUF  GÜLTEN8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 481,119 2 31 31 31 45
% 4,82

32 0 ÖKKEŞ EFE ASLA N  20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 481,026 11 32 32 32 46
% 4,93

33 0 ŞEVVAL KIZILBENT  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 480,854 12 33 33 33 47
% 5,04
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

34 2114 KEREM TORAMAN 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 480,854 6 33 33 33 47
% 5,04

35 0 TALHA ATAHAN 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 1 16,67 20 0 20,00 85 3 84,01 479,829 3 35 35 35 50
% 5,36

36 1177 EFSA ŞAHİN 8K 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 86 4 84,67 479,429 2 36 36 36 51
% 5,47

37 770 AHMET KEREM GÜNEŞ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 19 1 18,67 86 3 85,00 479,227 3 37 37 37 52
% 5,57

38 987 ABDULVAHAP ŞEKER 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 85 5 83,33 479,011 7 38 38 38 53
% 5,68

39 1679 YAREN SU KIRMIZIGÜL8K 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 85 5 83,34 478,985 3 39 39 39 54
% 5,79

40 0 HEDİYE AYDIN 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 85 5 83,34 478,113 5 40 40 40 57
% 6,11

41 123 BORAN DOĞAN 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 477,973 8 41 41 41 58
% 6,22

42 1174 METİN OLUĞ 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 83 7 80,67 477,836 4 42 42 42 59
% 6,32

43 704 AMER ABDULKADER 8B 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 18 2 17,33 84 6 82,00 477,062 5 43 43 43 61
% 6,54

44 1802 YAĞMUR ACAR 8M 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 17 3 16,00 85 5 83,34 476,922 7 44 44 44 62
% 6,65

45 0 BERKAY MASLAK 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 85 5 83,33 476,368 6 45 45 45 63
% 6,75

46 0 HAŞİM ELRAŞİD  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,34 475,378 13 46 46 46 64
% 6,86

47 152 FURKAN YALÇIN 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 85 5 83,33 474,968 7 47 47 47 65
% 6,97

48 753 A EMRE İŞDAR 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 85 5 83,34 474,559 4 48 48 48 67
% 7,18

49 781 FURKAN ATAŞ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 19 1 18,67 20 0 20,00 83 7 80,67 474,441 9 49 49 49 68
% 7,29

50 688 BEDİRHAN DEMİR 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 473,943 10 50 50 50 70
% 7,50

51 0 EMİNE SARE YILMAZER 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 472,372 14 51 51 51 74
% 7,93

52 778 AHMAD HALOU 8C 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 0 19,00 84 4 82,67 471,867 11 52 52 52 76
% 8,15

53 779 ENES HAMİTOĞLU 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 85 5 83,33 471,797 12 53 53 53 77
% 8,25

54 0 MUSTAFA BERŞAH AYDIN 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 85 5 83,33 471,097 15 54 54 54 79
% 8,47

55 766 YUSUF  ENSAR   KARASU8A 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 18 1 17,67 19 0 19,00 82 6 80,01 470,748 5 55 55 55 80
% 8,57

56 0 DUYGU YILM*  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 84 5 82,33 470,600 16 56 56 56 81
% 8,68

57 0 MUSTAFA KARABUBER 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 83 7 80,67 470,596 17 57 57 57 82
% 8,79

58 683 İBRAHİM HALİL YAVUZ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 469,466 6 58 58 58 86
% 9,22

59 0 AYŞE SENA GÖKBULUT 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 1 17,67 18 2 17,33 83 6 81,01 468,876 18 59 59 59 87
% 9,32

60 1789 SUEDA ZENGİNOL 8K 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,34 468,778 4 60 60 60 88
% 9,43

61 0 SEHER BİRSEN MENGÜÇ 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 84 6 82,01 468,383 19 61 61 61 89
% 9,54

62 0 AHMET ÇELİK 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 84 6 82,00 468,211 8 62 62 62 91
% 9,75

63 694 MEHMET SELİM ÇETİN 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 82 8 79,33 467,617 7 63 63 63 92
% 9,86

64 0 SAMET SABAZ 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 16 2 15,33 19 1 18,67 82 6 80,00 466,807 9 64 64 64 93
% 9,97

65 0 ZEHRACEREN GÜLEÇ  20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 15 4 13,67 83 6 81,01 466,763 20 65 65 65 94
% 10

66 774 MUSTAFA EYMEN YILMAZ8B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 82 8 79,33 466,451 8 66 66 66 95
% 10
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67 536 ARAS GÜNEŞ AVŞAR 8B 19 0 19,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 20 0 20,00 84 5 82,33 465,009 9 67 67 67 98
% 11

68 0 YİĞİT KEREM YATMAZ 8K 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 0 8,00 17 1 16,67 20 0 20,00 80 6 78,00 463,508 5 68 68 68 102
% 11

69 0 CEMAL GÜRSEL DOĞAN 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 18 2 17,33 18 2 17,33 81 9 78,00 463,368 21 69 69 69 103
% 11

70 0 EMİR BOZBAYINDIR  18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 83 7 80,67 463,289 22 70 70 70 104
% 11

71 512 BÜNYAMİN OBUZ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 18 2 17,33 83 5 81,33 463,232 10 71 71 71 105
% 11

72 113 AYÇA AKKUŞ 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 81 9 78,01 463,130 2 72 72 72 106
% 11

73 0 SABRİ TOPRAK  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 82 8 79,34 462,963 23 73 73 73 108
% 12

74 363 EMİNE NİSA MERCAN 8M 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 82 7 79,67 462,434 8 74 74 74 109
% 12

75 0 EGE SÜNGÜ  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 19 1 18,67 83 7 80,67 461,889 24 75 75 75 111
% 12

76 0 ROHAT ŞEN  17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 83 7 80,67 461,833 25 76 76 76 112
% 12

77 0 METE AKDAĞ  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 82 8 79,32 461,709 26 77 77 77 113
% 12

78 0 EYLÜL ASLAN  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,33 461,009 27 78 78 78 115
% 12

79 0 TANER ANLATICI 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,34 460,890 6 79 79 79 116
% 12

80 697 EMİR YILDIRIM 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 83 7 80,67 460,433 11 80 80 80 118
% 13

81 760 İBRAHİM ZENGİN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 83 7 80,66 460,143 7 81 81 81 120
% 13

82 0 HANİFİ ÇAPAN 8K 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 82 8 79,34 460,019 6 82 82 82 121
% 13

83 0 ERAY ÇALIŞKAN  17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 81 9 78,00 459,866 28 83 83 83 122
% 13

84 839 HASAN EMRE ERSARI 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 82 8 79,34 459,792 10 84 84 84 123
% 13

85 0 MUZAFFER SAYGIN TALAY 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 81 9 78,01 458,969 29 85 85 85 125
% 13

86 0 BERKAY RAĞIR  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 81 9 78,00 458,295 30 86 86 86 127
% 14

87 725 YAVUZ SELİM KEVENCİ8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 20 0 20,00 83 7 80,66 458,164 12 87 87 87 128
% 14

88 0 BERAT KURBAN  20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 82 8 79,34 457,428 31 88 88 88 129
% 14

89 0 TOPRAK BÜYÜKKUTLU  20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 19 1 18,67 81 9 78,00 456,895 32 89 89 89 130
% 14

90 0 CİHANGİR ÖZGE 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 82 8 79,34 456,729 8 90 90 90 131
% 14

91 1815 İBRAHİM YILDIZ 8K 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 81 9 78,01 455,704 7 91 91 91 135
% 14

92 1803 YİĞİT KAĞAN KALPAK 8K 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,67 454,269 8 92 92 92 136
% 15

93 701 DAVUT UZUN 8 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 81 7 78,67 454,166 11 93 93 93 137
% 15

94 0 RECAİL ERDEM ASLAN  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 81 9 78,00 453,641 33 94 94 94 139
% 15

95 0 HAKAN KABLAN  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 18 2 17,33 80 10 76,66 453,491 34 95 95 95 140
% 15

96 756 BEKİR S ATEŞ 8 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 4 12,67 18 2 17,33 81 7 78,67 453,231 12 96 96 96 142
% 15

97 685 EMİR MUHAMMET KORKUT8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 2 14,33 18 2 17,33 80 7 77,66 453,051 13 97 97 97 143
% 15

98 0 M FARUK ERGÜN  17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 80 10 76,68 452,300 35 98 98 98 145
% 16

99 0 DUHA ÖZBATTAL  16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 19 0 19,00 17 3 16,00 79 10 75,67 451,394 36 99 99 99 148
% 16

                                              3 / 11



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel
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100 0 MELİKE TUNÇ  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,66 451,335 37 100 100 100 149
% 16

101 785 AS AİD YILMAZ 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 16 0 16,00 18 1 17,67 75 7 72,67 451,088 1 101 101 101 151
% 16

102 727 EMİR ASIM FIRAT 8B 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 78 12 74,00 449,751 13 102 102 102 155
% 17

103 0 FURKAN EFE TAŞÇILAR 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 15 5 13,33 19 1 18,67 79 11 75,34 449,642 38 103 103 103 156
% 17

104 0 M SERKAN KÜLDÖKEN 8 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 1 6,67 17 2 16,33 17 2 16,33 77 8 74,33 449,453 14 104 104 104 157
% 17

105 658 ENES PAYAM 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 449,237 14 105 105 105 158
% 17

106 0 MERİH HOCAOĞLU  17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 17 3 16,00 80 9 77,00 448,983 39 106 106 106 159
% 17

107 1000 MUHAMMED ALİ KAPLAN8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 18 2 17,33 79 9 76,01 448,884 9 107 107 107 160
% 17

108 346 ESER YILDIRIM 8 19 1 18,67 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 77 12 73,00 448,025 15 108 108 108 165
% 18

109 90 TAHA BEKEN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 15 3 14,00 78 9 75,00 447,545 10 109 109 109 166
% 18

110 399 MİRZA ELMASER 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 446,184 11 110 110 110 168
% 18

111 765 VAFA MOUKET 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 18 1 17,67 18 2 17,33 77 12 73,01 446,058 12 111 111 111 170
% 18

112 0 ALİ HÜSREV OĞUZ 8 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 79 11 75,32 445,808 16 112 112 112 171
% 18

113 0 M FURKAN ÖZEL  18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 80 10 76,66 445,366 40 113 113 113 172
% 18

114 420 YUSUF KIRAÇ 8 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 79 8 76,34 444,175 17 114 114 114 173
% 19

115 116 FURKAN GEZER 8 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 78 12 74,00 443,792 18 115 115 115 175
% 19

116 0 EFE ÇALIK 8 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 6 11,00 20 0 20,00 78 11 74,33 443,371 19 116 116 116 176
% 19

117 583 HASANHÜSEYİN ÇINAR8B 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 18 2 17,33 79 8 76,34 443,240 15 117 117 117 177
% 19

118 194 ALPEREN KOÇASLAN 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 19 1 18,67 79 9 76,01 443,071 20 118 118 118 178
% 19

119 930 MUHAMMED TALHA YAŞAR8B 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 16 4 14,67 78 12 74,01 442,153 16 119 119 119 181
% 19

120 0 CEYDA POLAT  19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 19 1 18,67 78 8 75,35 441,635 41 120 120 120 182
% 20

121 356 YUSUF ÇELİK 8K 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 78 12 74,00 441,455 9 121 121 121 183
% 20

122 775 ORHAN KAYDU 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 16 4 14,67 19 1 18,67 76 14 71,34 441,166 17 122 122 122 184
% 20

123 767 YUSUF EREN YILDIZ 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 17 3 16,00 17 3 16,00 77 13 72,66 440,550 13 123 123 123 188
% 20

124 911 AHMET EMİR BEBEK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 78 12 74,01 439,563 18 124 124 124 191
% 20

125 776 SALİH BERAT TAŞGIT 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 15 5 13,33 77 13 72,66 438,896 19 125 125 125 192
% 21

126 796 FURKAN EMİN SÖNMEZ8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 77 13 72,66 438,248 20 126 126 126 194
% 21

127 535 MUHAMMED BAYRAM 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 17 3 16,00 78 7 75,66 437,971 21 127 127 127 197
% 21

128 0 CEMİLTUNADELİHACIOĞLU8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 15 3 14,00 76 11 72,33 436,738 22 128 128 128 201
% 22

129 721 MEHMET KERİM ÇELİK 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 14 2 13,33 19 1 18,67 75 11 71,34 436,647 2 129 129 129 203
% 22

130 0 ENES YILDIRIM 8 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 16 4 14,67 77 13 72,67 435,858 23 130 130 130 205
% 22

131 0 NAZIM EREN BAĞCI  14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 17 2 16,33 18 2 17,33 77 12 72,99 435,699 42 131 131 131 206
% 22

132 0 YİĞİT EREN GÖÇMEN  19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 6 11,00 18 2 17,33 77 12 73,00 435,304 43 132 132 132 208
% 22
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

133 768 YUSUF KEREM KAYA 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 15 5 13,33 77 13 72,66 434,325 14 133 133 133 210
% 23

134 0 ÇINAR EGE EROĞLU 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 4 12,67 18 2 17,33 75 13 70,66 433,466 15 134 134 134 211
% 23

135 0 İKRA NUR KALKAN 8 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 15 5 13,33 77 13 72,67 433,360 24 135 135 135 212
% 23

136 0 MAHMUT SAMİ DAL 8 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 13 6 11,00 76 12 72,00 433,229 25 136 136 136 214
% 23

137 6 AHMET EREN YÜZGEÇ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 77 13 72,68 433,097 16 137 137 137 216
% 23

138 748 TAHA ÜNAL 8D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 16 4 14,67 76 13 71,67 433,009 3 138 138 138 217
% 23

139 690 EYÜP TAK 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 16 2 15,33 18 2 17,33 74 14 69,33 432,943 21 139 139 139 218
% 23

140 700 ABDULLAH ENES AKSOY8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 4 13,67 15 5 13,33 76 13 71,67 432,863 17 140 140 140 219
% 23

141 780 SEMİH GÜLER 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 18 1 17,67 76 6 74,01 432,184 22 141 141 141 221
% 24

142 0 SILA SEÇKİN  16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 77 13 72,67 432,107 44 142 142 142 222
% 24

143 0 GÖKMEN KILIÇ  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 17 3 16,00 76 13 71,67 431,635 45 143 143 143 225
% 24

144 0 ÖKKEŞ EFE DUYGU  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 15 5 13,33 17 3 16,00 75 15 69,99 431,486 46 144 144 144 226
% 24

145 0 EFE ÇAĞAN EŞİYOK 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 16 4 14,67 77 12 73,01 431,179 26 145 145 145 229
% 25

146 54 ABDULLAH DOĞANOĞL U8 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 15 4 13,67 18 2 17,33 76 11 72,34 430,437 27 146 146 146 231
% 25

147 0 YUSUF ÖZŞAHİN 8 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 75 15 70,01 429,859 28 147 147 147 233
% 25

148 148 H İBRAHİM SERTTAŞ 8 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 16 4 14,67 76 13 71,67 429,573 29 148 148 148 235
% 25

149 0 KEMAL CAN MERCAN  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 5 12,33 17 3 16,00 75 14 70,33 428,894 47 149 149 149 238
% 26

150 0 ELİF DAMLA GÜLKAYNAK 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 74 16 68,67 427,316 48 150 150 150 240
% 26

151 0 AHMET KURTOĞLU  19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 3 15,00 13 6 11,00 74 14 69,34 427,156 49 151 151 151 241
% 26

152 0 MEVLÜD UMUT DOĞDU8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 16 3 15,00 76 9 73,00 426,360 30 152 152 152 242
% 26

153 993 NECATİ ŞİMŞEK 8 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 16 4 14,67 75 14 70,34 426,330 31 153 153 153 243
% 26

154 0 ELİF SUDE ESEN  19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 6 11,00 17 3 16,00 74 15 69,00 426,272 50 154 154 154 244
% 26

155 0 HANZADE ERKEK 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 3 13,00 15 5 13,33 75 12 71,00 426,221 32 155 155 155 245
% 26

156 0 MUH AMMED KEREM ÖTGEN 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 15 5 13,33 19 1 18,67 73 17 67,34 425,793 51 156 156 156 246
% 26

157 0 BEGÜM ÖZDEMİR  17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 7 9,67 20 0 20,00 74 15 69,00 424,702 52 157 157 157 248
% 27

158 932 ALİ HAMZA KANKAYA 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 13 5 11,33 15 5 13,33 75 12 70,99 421,435 13 158 158 158 257
% 28

159 78 MUHAMMEDL ABABİDİ 8K 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 16 1 15,67 74 6 72,00 421,233 10 159 159 159 258
% 28

160 279 İBRAHİM ENES KARACA8A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 19 1 18,67 75 15 70,01 420,547 18 160 160 160 261
% 28

161 795 MEHMET MİRAÇ KUŞÇU 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 7 10,67 18 2 17,33 75 15 70,00 420,402 53 161 161 161 262
% 28

162 782 MUSTAFA EMİR YENİEKİN8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 6 12,00 15 5 13,33 74 16 68,66 419,666 14 162 162 162 263
% 28

163 773 MUHAMMED EMİN ÇOBAN8B 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 3 13,00 14 5 12,33 72 13 67,66 419,472 23 163 163 163 264
% 28

164 709 YUSUF KAAN GÜLLÜ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 18 2 17,33 75 15 70,00 419,437 19 164 164 164 265
% 28

165 100 MUHAMMET ALİ SÖĞÜTÇÜ8A 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 14 5 12,33 15 4 13,67 71 17 65,33 418,788 20 165 165 165 266
% 29
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

166 0 İBRAHİM ÇEVİK  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 14 6 12,00 73 17 67,34 418,667 54 166 166 166 267
% 29

167 0 ESİLA NUR ACAR  15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 3 12,00 18 2 17,33 73 13 68,67 418,413 55 167 167 167 269
% 29

168 759 BERAT TAŞDEMİR 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 8 9,33 18 2 17,33 74 16 68,66 417,396 21 168 168 168 272
% 29

169 749 A GAZİ MUTLU 8A 16 4 14,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 1 7,67 14 4 12,67 16 4 14,67 72 14 67,35 415,768 22 169 169 169 276
% 30

170 792 YİĞİT HAMZA CAYMAZ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 14 6 12,00 73 17 67,34 415,231 4 170 170 170 277
% 30

171 0 MEHMET ALİ DEMİR 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 15 4 13,67 14 5 12,33 71 16 65,67 414,065 23 171 171 171 278
% 30

172 0 ZUHAL YÜKSELOĞLU  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 16 2 15,33 72 11 68,34 413,901 56 172 172 172 279
% 30

173 0 BERRA ERDOĞAN 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 16 4 14,67 73 11 69,34 413,493 24 173 173 173 280
% 30

174 0 MUHAMMEDEMİR BÖLÜKBAŞ 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 16 4 14,67 17 3 16,00 70 20 63,34 411,674 57 174 174 174 283
% 30

175 0 MEHMET YUSUF MERCAN 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 4 13,67 16 4 14,67 71 18 65,01 411,149 58 175 175 175 286
% 31

176 0 ÖMER PUSAT ÖZBAL  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 13 7 10,67 71 19 64,67 410,423 59 176 176 176 287
% 31

177 0 BEYZA BAŞARAN  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 14 6 12,00 71 19 64,67 410,185 60 177 177 177 289
% 31

178 24200 BURA K GİRGİN 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 16 4 14,67 72 18 66,00 409,810 25 178 178 178 292
% 31

179 0 HÜSEYİN KAYA  17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 5 11,33 16 4 14,67 70 18 64,00 409,370 61 179 179 179 293
% 31

180 763 EMİN ÖZDEMİR 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 13 7 10,67 16 3 15,00 72 17 66,34 409,284 26 180 180 180 294
% 32

181 516 BURAK İNCE 8 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 16 3 15,00 15 4 13,67 71 16 65,67 408,251 33 181 181 181 295
% 32

182 0 YUSUF BİLAL AKYÜREK 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 9 6,00 19 1 18,67 70 18 63,99 405,464 62 182 182 182 303
% 32

183 0 AHMET CAN ÇEŞMECİ 8 13 6 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 15 3 14,00 16 3 15,00 69 16 63,67 405,062 34 183 183 183 306
% 33

184 0 BEREN YURDAGÜL YILMAZ 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 6 9,00 15 4 13,67 71 14 66,34 404,880 63 184 184 184 307
% 33

185 0 HASAN ALİ KELEŞ  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 6 11,00 15 5 13,33 70 19 63,66 404,827 64 185 185 185 308
% 33

186 0 AYÇA IŞIK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 14 3 13,00 15 4 13,67 69 17 63,34 404,700 27 186 186 186 309
% 33

187 0 MUSTAFA AYAZ KIŞ  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 15 5 13,33 72 16 66,67 403,794 65 187 187 187 310
% 33

188 838 HARUN BALCI 8H 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 1 6,67 9 8 6,33 18 1 17,67 70 14 65,34 403,775 1 188 188 188 311
% 33

189 772 EMİR SÜRME 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 4 8,67 16 4 14,67 70 14 65,34 403,670 24 189 189 189 312
% 33

190 500 MUHAMMED ZAHİD YILMAZ8A 13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 18 2 17,33 71 15 66,00 403,413 28 190 190 190 313
% 34

191 678 TAHA KENDİRCİ 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 12 5 10,33 14 5 12,33 70 15 65,00 403,089 5 191 191 191 315
% 34

192 682 AYDIN GÜÇÜK 8C 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 4 6,67 15 5 13,33 71 10 67,67 402,716 15 192 192 192 316
% 34

193 0 MEHMET ÖZCAN  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 7 10,67 15 5 13,33 71 19 64,67 402,536 66 193 193 193 317
% 34

194 0 FURKAN DURGUT  14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 10 10 6,67 70 20 63,34 402,179 67 194 194 194 318
% 34

195 705 MUHAMMET GÖRGEL 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 6 11,00 15 5 13,33 70 19 63,67 402,039 16 195 195 195 319
% 34

196 856 İBRAHİM EREN KARATAŞL8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 3 8,00 16 4 14,67 69 13 64,67 400,846 6 196 196 196 320
% 34

197 787 ALİ TALHA ERTURHAN 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 14 6 12,00 15 5 13,33 68 22 60,67 399,901 7 197 197 197 325
% 35

198 689 ERDEM KAYAR 8A 17 3 16,00 8 0 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 5 10,33 14 6 12,00 68 17 62,33 397,705 29 198 198 198 332
% 36
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

199 717 MUHAMMED BOZKAN 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 3 13,00 67 10 63,67 397,451 8 199 199 199 334
% 36

200 0 MUHAMMED KOUJA 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 11 7 8,67 17 3 16,00 68 20 61,35 395,988 3 200 200 200 338
% 36

201 0 SUHAIB SEYYİT İSA 8A 14 4 12,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 16 4 14,67 68 17 62,34 395,274 30 201 201 201 344
% 37

202 0 IRMAK ARSLAN  20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 9 4,00 15 5 13,33 70 16 64,67 395,217 68 202 202 202 346
% 37

203 0 REYYAN YILDIRIM  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 7 7,67 15 5 13,33 71 16 65,67 395,026 69 203 203 203 348
% 37

204 0 HÜSEYİN TOPALBEKİROĞL 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 14 6 12,00 69 21 62,00 393,960 70 204 204 204 351
% 38

205 754 HÜSEYİN TALHA ÖZTÜRK8C 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 13 6 11,00 70 19 63,67 393,464 17 205 205 205 352
% 38

206 0 ZEYNEP VURAL  17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 0 3,00 8 3 7,00 16 3 15,00 64 9 61,00 393,183 71 206 206 206 354
% 38

207 723 TALHA HAYTA 8D 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 10 5 8,33 12 5 10,33 64 14 59,33 393,152 9 207 207 207 355
% 38

208 0 RABİA DEMİR  17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 5 8,33 14 4 12,67 67 16 61,67 392,040 72 208 208 208 357
% 38

209 570 MUSTAFA İHSAN KAYA 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 6 4,00 17 3 16,00 69 13 64,67 391,585 10 209 209 209 358
% 38

210 0 ALPEREN BAŞTÜRK 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 6 11,00 12 7 9,67 68 20 61,34 389,552 31 210 210 210 363
% 39

211 0 NEHİR EZGİ GİTMEZ  15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 3 10,00 15 5 13,33 66 18 60,00 389,506 73 211 211 211 364
% 39

212 0 ARDIL EDE 8 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 4 8,67 14 6 12,00 66 18 60,00 388,831 35 212 212 212 369
% 40

213 853 MEHMET YUSUF HOROZ8D 15 3 14,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 12 4 10,67 15 5 13,33 63 19 56,67 387,039 11 213 213 213 370
% 40

214 0 CEREN MERCAN  13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 14 6 12,00 67 23 59,34 385,055 74 214 214 214 376
% 40

215 1077 ENBİYA DAĞ 8 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 17 3 16,00 67 18 61,01 384,587 36 215 215 215 377
% 40

216 655 GÜRKAN BÜLBÜL 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 10 6,67 13 7 10,67 69 21 62,01 383,456 37 216 216 216 379
% 41

217 0 EREN YILDIRIM 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 11 2,33 17 3 16,00 67 20 60,33 382,688 32 217 217 217 380
% 41

218 530 MUHAMMED TAHİR AHRAZ8 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 15 5 13,33 65 20 58,34 381,955 38 218 218 218 382
% 41

219 0 VİYAN KARADAĞ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 5 7,33 13 7 10,67 66 18 60,00 381,431 33 219 219 219 384
% 41

220 558 EKREM ENSAR DİRİK 8D 15 4 13,67 9 0 9,00 9 1 8,67 6 3 5,00 14 5 12,33 11 8 8,33 64 21 57,00 381,280 12 220 220 220 385
% 41

221 0 MUHAMMED SAİD * DOĞAN8A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 8 5,33 16 4 14,67 66 20 59,34 380,209 34 221 221 221 387
% 41

222 820 SEMİH GÖV 8A 14 5 12,33 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 5 12,33 64 13 59,66 379,844 35 222 222 222 388
% 42

223 0 CEREN EYLÜL YILMAZ 8 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 1 1 0,67 14 6 12,00 13 7 10,67 60 21 53,01 379,415 39 223 223 223 389
% 42

224 0 HAMZA ALPTEKİN  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 1 6,67 7 6 5,00 16 4 14,67 63 18 57,01 378,893 75 224 224 224 391
% 42

225 0 YUSUF KANATRİ 8C 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 13 7 10,67 62 13 57,68 376,749 18 225 225 225 395
% 42

226 0 İREM KIRAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 7 4,67 16 4 14,67 66 18 60,01 376,109 36 226 226 226 400
% 43

227 0 BERKE DANIŞMAN  16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 8 7,33 13 7 10,67 66 22 58,67 376,073 76 227 227 227 401
% 43

228 24 İBRAHİM GÜLEKEN 8 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 2 3,33 17 3 16,00 16 4 14,67 59 27 50,00 373,779 40 228 228 228 407
% 44

229 0 M VAFA BARSAMBAYED8G 12 7 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 5 10,33 14 6 12,00 64 22 56,66 372,962 1 229 229 229 408
% 44

230 702 KEMAL KAYA 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 9 8,00 14 5 12,33 65 24 57,00 372,915 37 230 230 230 409
% 44

231 692 MUHAMMED EMİR BELKIR8 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 11 6 9,00 15 5 13,33 62 25 53,66 372,626 41 231 231 231 412
% 44
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

232 706 YUSUF SELİM KAYMAK 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 2 4,33 12 8 9,33 63 14 58,32 370,896 42 232 232 232 416
% 45

233 0 ERDALEFE TÜRK  15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 5 5,33 14 4 12,67 63 16 57,68 370,745 77 233 233 233 417
% 45

234 786 ALİRIZA BAŞBENZER 8D 16 3 15,00 6 3 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 11 4 9,67 11 6 9,00 59 21 52,01 369,569 13 234 234 234 421
% 45

235 0 MEHMET TAHA KARA 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 9 6,00 16 4 14,67 62 26 53,34 369,245 38 235 235 235 424
% 45

236 0 ERVA ATEŞ  18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 7 1,67 15 5 13,33 63 18 56,99 368,725 78 236 236 236 426
% 46

237 0 YUSUF KEREM YETGİN 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 14 4 12,67 63 14 58,34 368,473 25 237 237 237 427
% 46

238 724 YUSUF ÖZTÜRK 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 8 5,33 14 6 12,00 63 23 55,34 368,177 19 238 238 238 429
% 46

239 0 ELİFNUR YILMAZ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 10 5,67 14 6 12,00 62 27 53,00 368,163 39 239 239 239 430
% 46

240 0 KEREM İYİKÖŞKER 8 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 14 3 13,00 62 12 58,01 368,115 43 240 240 240 431
% 46

241 95 EMİRALP AKTAŞ 8K 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 11 8 8,33 64 20 57,33 367,877 11 241 241 241 432
% 46

242 0 MUHAMMEDFU KAN KIZILA 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 13 7 10,67 62 28 52,66 367,143 79 242 242 242 436
% 47

243 111 YUSUF EYMEN BEKLER8E 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 9 6,00 13 7 10,67 65 23 57,34 366,990 4 243 243 243 437
% 47

244 0 ÇAĞAN ÇELLİK 8A 14 4 12,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 8 6,33 14 5 12,33 62 21 55,00 366,666 40 244 244 244 440
% 47

245 0 BERİL ÇOBAN 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 11 5 9,33 13 7 10,67 61 24 52,99 366,348 41 245 245 245 442
% 47

246 840 EMİR DOĞAN 8C 14 5 12,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 5 9,33 12 5 10,33 60 21 52,98 366,222 20 246 246 246 443
% 47

247 599 AHMET EMRE KÖSELER8 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 1 2,67 10 4 8,67 14 6 12,00 59 18 53,01 365,880 44 247 247 247 444
% 48

248 204 ALİ İŞLEKOĞLU  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 5 4,33 11 9 8,00 62 19 55,66 362,756 80 248 248 248 449
% 48

249 0 ELİF IRMAK YIKMIŞ  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 8 6,33 11 9 8,00 62 25 53,67 362,197 81 249 249 249 451
% 48

250 1360 YUSUF AKINCI 8 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 6 9,00 14 6 12,00 61 26 52,33 360,686 45 250 250 250 455
% 49

251 762 EMİR BOZKURT 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 8 4,33 13 7 10,67 61 24 53,00 358,477 42 251 251 251 462
% 50

252 0 ELİF BAY  15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 12 8 9,33 62 28 52,66 358,239 82 252 252 252 464
% 50

253 0 RÜZGAR ALİ ÇEVİK  14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 7 8,67 13 7 10,67 59 29 49,34 357,754 83 253 253 253 466
% 50

254 0 ERDEM HAMZA BUDAK 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 11 3,33 16 3 15,00 61 26 52,33 357,323 84 254 254 254 468
% 50

255 791 MUSTAFA BÜYÜK 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 6 5,00 12 8 9,33 59 24 51,00 356,888 21 255 255 255 471
% 50

256 0 FURKAN MUZ TİRİT  11 9 8,00 4 5 2,33 8 1 7,67 6 0 6,00 14 4 12,67 13 7 10,67 56 26 47,34 356,809 85 256 256 256 472
% 51

257 0 ALİ EYMEN KÖSE 8G 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 7 4,67 11 9 8,00 61 23 53,34 356,518 2 257 257 257 473
% 51

258 764 ÖMER YEŞİLYAPRAK * 19 1 18,67 19 1 18,67 38 2 37,34 355,704 1 258 258 258 476
% 51

259 0 CEVDET SEVİÇ 8K 16 4 14,67 3 7 0,67 10 0 10,00 3 4 1,67 5 3 4,00 16 3 15,00 53 21 46,01 355,628 12 259 259 259 477
% 51

260 0 YUSUF KAAN ÖZTÜRK  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 9 4,00 11 7 8,67 62 22 54,68 355,540 86 260 260 260 478
% 51

261 0 ALPEREN ÖZDAĞ  16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 8 3,33 13 7 10,67 61 23 53,34 355,238 87 261 261 261 480
% 51

262 800 MİRHAT TANRİVERDİ 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 7 6,67 11 8 8,33 60 25 51,67 354,614 14 262 262 262 483
% 52

263 703 ENES GEREK 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 2 9 -1,00 13 7 10,67 61 20 54,34 351,112 22 263 263 263 494
% 53

264 0 ZÜMRA GÜLTEKİN  12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 4 5,67 15 5 13,33 58 23 50,34 350,960 88 264 264 264 496
% 53
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

265 0 IRMAK ALAS 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 8 3,33 14 5 12,33 57 26 48,33 350,749 43 265 265 265 497
% 53

266 281 BURAK EREN AKDOĞAN 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 9 2,00 16 4 14,67 59 25 50,68 350,115 89 266 266 266 499
% 53

267 790 MUHAMMED ALFARHAN8D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 8 5,33 13 7 10,67 58 26 49,33 349,570 15 267 267 267 501
% 54

268 0 BELÇİM ÇELİK  18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 7 0,67 12 7 9,67 58 21 51,01 348,436 90 268 268 268 507
% 54

269 2 AHMET KAĞAN USLU 8K 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 14 6 12,00 59 26 50,33 347,432 13 269 269 269 509
% 55

270 0 MİRAÇ ÖZTÜRK  15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 8 2,33 13 5 11,33 58 22 50,66 347,315 91 270 270 270 510
% 55

271 0 YASER BERAT DURAK  18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 12 1,00 11 9 8,00 60 27 51,00 345,392 92 271 271 271 516
% 55

272 0 ERDEM ÇÖREKÇİOĞLU8A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 3 5 1,33 11 6 9,00 56 17 50,33 345,334 44 272 272 272 518
% 56

273 699 ERTUĞRUL ERSÖZ 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 11 2,33 11 9 8,00 61 26 52,34 345,226 23 273 273 273 519
% 56

274 743 VAHİD DOĞAN 8D 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 9 4,00 17 3 16,00 56 30 45,99 344,536 16 274 274 274 521
% 56

275 0 BEREN ARSLAN 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 15 -2,00 15 5 13,33 60 28 50,67 344,340 45 275 275 275 523
% 56

276 0 İPEK NUR ÖZTÜRK  15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 5 3 4,00 11 7 8,67 55 20 48,33 341,762 93 276 276 276 527
% 56

277 0 ASLI SU GÜL  15 3 14,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 2 4,33 9 6 7,00 9 9 6,00 53 25 44,66 340,233 94 277 277 277 534
% 57

278 793 YUSUF ASLAN 8D 12 6 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 6 6 4,00 13 7 10,67 57 22 49,67 339,814 17 278 278 278 535
% 57

279 0 İBRAHİM AKAR 8 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 13 0,67 12 7 9,67 59 28 49,68 339,140 46 279 279 279 538
% 58

280 0 TUBA CEREN YILDIZ  17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 15 5 13,33 55 25 46,67 337,980 95 280 280 280 543
% 58

281 0 M ESAD KIZILASLAN  13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 2 3,33 4 7 1,67 15 4 13,67 53 23 45,34 334,857 96 281 281 281 546
% 59

282 630 MUHAMMET EREN CEYLAN8D 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 9 3,00 12 8 9,33 55 30 44,99 334,218 18 282 282 282 548
% 59

283 0 HASAN CIZICI  14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 5 7 2,67 12 7 9,67 55 26 46,34 334,018 97 283 283 283 549
% 59

284 0 BERKE ALİ PAMUKÇU 8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 3 11 -0,67 12 7 9,67 56 26 47,33 328,764 47 284 284 284 568
% 61

285 0 YAĞMUR ELİF IŞIK  14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 7 9 4,00 11 6 9,00 52 31 41,66 328,497 98 285 285 285 569
% 61

286 0 MEHMET UYGUN  13 3 12,00 5 2 4,33 9 0 9,00 7 3 6,00 7 4 5,67 6 2 5,33 47 14 42,33 325,947 99 286 286 286 577
% 62

287 0 ATAKA NAVCILAR  13 7 10,67 6 3 5,00 6 2 5,33 8 2 7,33 4 6 2,00 14 6 12,00 51 26 42,33 325,946 100 287 287 287 578
% 62

288 0 MERT EMİN FAKIBABA  13 7 10,67 8 2 7,33 5 4 3,67 10 0 10,00 5 5 3,33 11 6 9,00 52 24 44,00 325,539 101 288 288 288 581
% 62

289 0 ECEM KARADAĞ 8 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 10 0,67 12 7 9,67 54 29 44,34 324,342 48 289 289 289 585
% 63

290 0 MUHAMMED ÖZBAY 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 3 8 0,33 8 6 6,00 50 21 42,99 323,188 49 290 290 290 587
% 63

291 789 HÜSEYİN ÖZDEMİR 8D 16 4 14,67 5 5 3,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 8 2,33 8 4 6,67 50 25 41,67 323,161 19 291 291 291 588
% 63

292 0 AVŞİ NKARADAĞ 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 3 3,00 6 7 3,67 50 20 43,35 322,117 46 292 292 292 592
% 63

293 0 YUSUF KAYRA BİRSEN 8K 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 12 3,00 10 9 7,00 54 34 42,66 321,970 14 293 293 293 593
% 64

294 0 AZRA İREM YILMIŞ 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 10 -0,33 11 9 8,00 54 29 44,34 320,361 47 294 294 294 600
% 64

295 0 HÜSEYİN ERİŞ  13 6 11,00 2 2 1,33 10 0 10,00 6 1 5,67 6 5 4,33 10 8 7,33 47 22 39,66 319,563 102 295 295 295 602
% 65

296 0 BATUHAN TANRIÖVER 8 10 9 7,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 8 0,33 15 5 13,33 53 26 44,33 318,758 50 296 296 296 605
% 65

297 1365 YUSUF HORUZ 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 10 3,67 9 9 6,00 54 31 43,66 317,369 48 297 297 297 611
% 65
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

298 0 ESMA DEMİR  15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 3 3,00 0 13 -4,33 15 4 13,67 50 29 40,34 315,200 103 298 298 298 621
% 67

299 0 MELİSA DALBUDAK  14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 10 7 7,67 51 26 42,34 312,573 104 299 299 299 632
% 68

300 0 HÜMANUR TAŞDEMİR  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 0 9 -3,00 9 10 5,67 52 26 43,34 312,190 105 300 300 300 635
% 68

301 0 MELEK NAZ CİBİK  13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 3 11 -0,67 11 8 8,33 52 29 42,32 311,687 106 301 301 301 639
% 68

302 0 ATİLL  TOPRAKÇI 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 1 1 0,67 7 5 5,33 42 12 38,00 311,560 49 302 302 302 641
% 69

303 0 YUNUS EMRE ÖLÇÜCÜ  13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 1 5,67 2 6 0,00 11 9 8,00 48 26 39,34 307,728 107 303 303 303 646
% 69

304 801 FATİH MEHMET ÇETİN 8D 14 4 12,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 3 4,00 3 7 0,67 9 9 6,00 47 27 38,01 307,450 20 304 304 304 647
% 69

305 0 SERHAT ÖZOĞLU 8K 8 9 5,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 3 5,00 15 3 14,00 4 13 -0,33 46 35 34,33 307,109 15 305 305 305 649
% 70

306 191 SELİN SONAY AKDEMİR8A 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 13 -1,33 12 8 9,33 51 35 39,34 306,144 50 306 306 306 655
% 70

307 0 HAYRUNNİSA ÇEKİÇ 8A 14 4 12,67 6 3 5,00 8 1 7,67 5 2 4,33 3 4 1,67 6 3 5,00 42 17 36,34 305,037 51 307 307 307 663
% 71

308 373 YUSUF TAHA GÜRBÜZ 8İ 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 13 0,67 11 7 8,67 48 38 35,34 303,475 1 308 308 308 667
% 71

309 0 ELİF PARILDAR  13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 4 0,67 7 10 3,67 48 25 39,68 299,754 108 309 309 309 676
% 72

310 0 MUSAB ÖĞÜNÇ  9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 9 3,00 12 8 9,33 47 38 34,32 297,541 109 310 310 310 687
% 74

311 912 EREN ARSLAN 8I 0 1 -0,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 6 9,00 11 8 8,33 41 26 32,33 295,334 1 311 311 311 693
% 74

312 0 MELİSA KICIKOĞLU 8 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 7 11 3,33 49 29 39,33 294,757 51 312 312 312 698
% 75

313 0 NİSA NUR METİN  14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 3 2,00 2 4 0,67 7 11 3,33 42 27 32,99 292,409 110 313 313 313 707
% 76

314 0 YELDA KIRMIZIGÜL  8 11 4,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 1 2,67 1 0 1,00 11 9 8,00 38 26 29,34 278,079 111 314 314 314 741
% 79

315 0 BUĞRA ARSLAN  11 9 8,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 7 6 5,00 40 30 30,00 277,627 112 315 315 315 743
% 80

316 0 EMİRHAN EFE KARACAN8D 11 7 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 5 0,33 2 4 0,67 5 4 3,67 36 24 28,00 276,093 21 316 316 316 750
% 80

317 0 GÜZİDE YILDIRIM  11 3 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 2 2 1,33 2 8 -0,67 7 10 3,67 37 27 28,00 275,225 113 317 317 317 754
% 81

318 0 YAĞMUR ŞİMŞEK  10 9 7,00 2 7 -0,33 8 1 7,67 7 2 6,33 7 10 3,67 6 11 2,33 40 40 26,67 274,491 114 318 318 318 759
% 81

319 0 ESMA NAZ GÖKSEL  10 8 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 1 4,67 2 13 -2,33 10 7 7,67 41 35 29,34 274,183 115 319 319 319 761
% 82

320 0 MERYEM YILDIZ  10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 8 3,33 7 13 2,67 41 43 26,67 273,898 116 320 320 320 763
% 82

321 0 M BERKAY ÇEVİK  11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 3 4,00 2 6 0,00 8 11 4,33 37 38 24,33 266,589 117 321 321 321 776
% 83

322 0 HASAN BERAT *LM AZ 8 10 9 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 2 1,33 2 2 1,33 5 10 1,67 33 29 23,33 261,475 52 322 322 322 786
% 84

323 0 EYMEN ELHAN 8A 9 3 8,00 2 2 1,33 4 4 2,67 0 1 -0,33 8 7 5,67 23 17 17,34 257,132 52 323 323 323 795
% 85

324 0 ECRİN ÇAKIR 8 8 10 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 12 -4,00 9 9 6,00 39 39 26,00 252,989 53 324 324 324 808
% 87

325 0 AYLİN SOYYİĞİT  10 10 6,67 4 4 2,67 5 5 3,33 1 2 0,33 3 7 0,67 5 12 1,00 28 40 14,67 242,162 118 325 325 325 834
% 89

326 1040 MEHMET ALİ ERASLAN 8E 12 7 9,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 12 0,00 3 17 -2,67 30 55 11,66 233,656 5 326 326 326 848
% 91

327 0 İNCİ KARA* Ş  6 12 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 2 3,33 4 9 1,00 0 4 -1,33 28 33 17,00 230,666 119 327 327 327 850
% 91

328 0 ECRİN HİZMETÇİ  12 5 10,33 2 6 0,00 6 2 5,33 3 2 2,33 1 13 -3,33 3 15 -2,00 27 43 12,66 229,110 120 328 328 328 854
% 92

329 0 MERTCAN ÜMÜTÜN  6 8 3,33 6 3 5,00 9 0 9,00 2 1 1,67 0 6 -2,00 3 10 -0,33 26 28 16,67 227,310 121 329 329 329 858
% 92

330 0 İLKAY ÇEVİK  10 9 7,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 0 2,00 0 8 -2,67 5 15 0,00 24 45 8,99 220,987 122 330 330 330 868
% 93

                                            10 / 11



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 SEZİN BUSE SEZER  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,11

2 0 EBRAR DOĞANAY  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,11

3 0 ŞÜKRÜ ŞAHİN  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,11

4 0 EYMEN YİĞİT POLAT  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 90 0 90,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,11

5 0 KAAN DİREKCİ  20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,694 5 5 5 5 5
% 0,54

6 0 MERYEM SENA YILMAZER 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 493,348 6 11 11 11 14
% 1,50

7 0 NURULLAH YASLI  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 489,337 7 16 16 16 22
% 2,36

8 0 İBRAHİM ASLAN  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,637 8 18 18 18 25
% 2,68

9 0 NERGİZ CİĞERCİ  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 488,347 9 20 20 20 27
% 2,89

10 0 ELİF BEREN GAYA  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 87 3 86,01 487,031 10 23 23 23 31
% 3,32

11 0 ÖKKEŞ EFE ASLA N  20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 481,026 11 32 32 32 46
% 4,93

12 0 ŞEVVAL KIZILBENT  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 480,854 12 33 33 33 47
% 5,04

13 0 HAŞİM ELRAŞİD  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,34 475,378 13 46 46 46 64
% 6,86

14 0 EMİNE SARE YILMAZER 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 472,372 14 51 51 51 74
% 7,93

15 0 MUSTAFA BERŞAH AYDIN 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 85 5 83,33 471,097 15 54 54 54 79
% 8,47

16 0 DUYGU YILM*  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 84 5 82,33 470,600 16 56 56 56 81
% 8,68

17 0 MUSTAFA KARABUBER 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 83 7 80,67 470,596 17 57 57 57 82
% 8,79

18 0 AYŞE SENA GÖKBULUT 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 1 17,67 18 2 17,33 83 6 81,01 468,876 18 59 59 59 87
% 9,32

19 0 SEHER BİRSEN MENGÜÇ 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 84 6 82,01 468,383 19 61 61 61 89
% 9,54

20 0 ZEHRACEREN GÜLEÇ  20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 15 4 13,67 83 6 81,01 466,763 20 65 65 65 94
% 10

21 0 CEMAL GÜRSEL DOĞAN 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 18 2 17,33 18 2 17,33 81 9 78,00 463,368 21 69 69 69 103
% 11

22 0 EMİR BOZBAYINDIR  18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 83 7 80,67 463,289 22 70 70 70 104
% 11

23 0 SABRİ TOPRAK  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 82 8 79,34 462,963 23 73 73 73 108
% 12

24 0 EGE SÜNGÜ  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 19 1 18,67 83 7 80,67 461,889 24 75 75 75 111
% 12

25 0 ROHAT ŞEN  17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 83 7 80,67 461,833 25 76 76 76 112
% 12

26 0 METE AKDAĞ  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 82 8 79,32 461,709 26 77 77 77 113
% 12

27 0 EYLÜL ASLAN  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,33 461,009 27 78 78 78 115
% 12

28 0 ERAY ÇALIŞKAN  17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 81 9 78,00 459,866 28 83 83 83 122
% 13

29 0 MUZAFFER SAYGIN TALAY 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 81 9 78,01 458,969 29 85 85 85 125
% 13

30 0 BERKAY RAĞIR  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 81 9 78,00 458,295 30 86 86 86 127
% 14

31 0 BERAT KURBAN  20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 82 8 79,34 457,428 31 88 88 88 129
% 14

32 0 TOPRAK BÜYÜKKUTLU  20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 19 1 18,67 81 9 78,00 456,895 32 89 89 89 130
% 14

33 0 RECAİL ERDEM ASLAN  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 81 9 78,00 453,641 33 94 94 94 139
% 15



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF:  

KATILIMLAR

34 0 HAKAN KABLAN  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 18 2 17,33 80 10 76,66 453,491 34 95 95 95 140
% 15

35 0 M FARUK ERGÜN  17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 80 10 76,68 452,300 35 98 98 98 145
% 16

36 0 DUHA ÖZBATTAL  16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 19 0 19,00 17 3 16,00 79 10 75,67 451,394 36 99 99 99 148
% 16

37 0 MELİKE TUNÇ  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,66 451,335 37 100 100 100 149
% 16

38 0 FURKAN EFE TAŞÇILAR 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 15 5 13,33 19 1 18,67 79 11 75,34 449,642 38 103 103 103 156
% 17

39 0 MERİH HOCAOĞLU  17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 17 3 16,00 80 9 77,00 448,983 39 106 106 106 159
% 17

40 0 M FURKAN ÖZEL  18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 80 10 76,66 445,366 40 113 113 113 172
% 18

41 0 CEYDA POLAT  19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 19 1 18,67 78 8 75,35 441,635 41 120 120 120 182
% 20

42 0 NAZIM EREN BAĞCI  14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 17 2 16,33 18 2 17,33 77 12 72,99 435,699 42 131 131 131 206
% 22

43 0 YİĞİT EREN GÖÇMEN  19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 6 11,00 18 2 17,33 77 12 73,00 435,304 43 132 132 132 208
% 22

44 0 SILA SEÇKİN  16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 77 13 72,67 432,107 44 142 142 142 222
% 24

45 0 GÖKMEN KILIÇ  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 17 3 16,00 76 13 71,67 431,635 45 143 143 143 225
% 24

46 0 ÖKKEŞ EFE DUYGU  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 15 5 13,33 17 3 16,00 75 15 69,99 431,486 46 144 144 144 226
% 24

47 0 KEMAL CAN MERCAN  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 5 12,33 17 3 16,00 75 14 70,33 428,894 47 149 149 149 238
% 26

48 0 ELİF DAMLA GÜLKAYNAK 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 74 16 68,67 427,316 48 150 150 150 240
% 26

49 0 AHMET KURTOĞLU  19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 3 15,00 13 6 11,00 74 14 69,34 427,156 49 151 151 151 241
% 26

50 0 ELİF SUDE ESEN  19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 6 11,00 17 3 16,00 74 15 69,00 426,272 50 154 154 154 244
% 26

51 0 MUH AMMED KEREM ÖTGEN 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 15 5 13,33 19 1 18,67 73 17 67,34 425,793 51 156 156 156 246
% 26

52 0 BEGÜM ÖZDEMİR  17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 7 9,67 20 0 20,00 74 15 69,00 424,702 52 157 157 157 248
% 27

53 795 MEHMET MİRAÇ KUŞÇU 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 7 10,67 18 2 17,33 75 15 70,00 420,402 53 161 161 161 262
% 28

54 0 İBRAHİM ÇEVİK  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 14 6 12,00 73 17 67,34 418,667 54 166 166 166 267
% 29

55 0 ESİLA NUR ACAR  15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 3 12,00 18 2 17,33 73 13 68,67 418,413 55 167 167 167 269
% 29

56 0 ZUHAL YÜKSELOĞLU  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 16 2 15,33 72 11 68,34 413,901 56 172 172 172 279
% 30

57 0 MUHAMMEDEMİR BÖLÜKBAŞ 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 16 4 14,67 17 3 16,00 70 20 63,34 411,674 57 174 174 174 283
% 30

58 0 MEHMET YUSUF MERCAN 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 4 13,67 16 4 14,67 71 18 65,01 411,149 58 175 175 175 286
% 31

59 0 ÖMER PUSAT ÖZBAL  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 13 7 10,67 71 19 64,67 410,423 59 176 176 176 287
% 31

60 0 BEYZA BAŞARAN  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 14 6 12,00 71 19 64,67 410,185 60 177 177 177 289
% 31

61 0 HÜSEYİN KAYA  17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 5 11,33 16 4 14,67 70 18 64,00 409,370 61 179 179 179 293
% 31

62 0 YUSUF BİLAL AKYÜREK 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 9 6,00 19 1 18,67 70 18 63,99 405,464 62 182 182 182 303
% 32

63 0 BEREN YURDAGÜL YILMAZ 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 6 9,00 15 4 13,67 71 14 66,34 404,880 63 184 184 184 307
% 33

64 0 HASAN ALİ KELEŞ  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 6 11,00 15 5 13,33 70 19 63,66 404,827 64 185 185 185 308
% 33

65 0 MUSTAFA AYAZ KIŞ  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 15 5 13,33 72 16 66,67 403,794 65 187 187 187 310
% 33

66 0 MEHMET ÖZCAN  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 7 10,67 15 5 13,33 71 19 64,67 402,536 66 193 193 193 317
% 34



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF:  

KATILIMLAR

67 0 FURKAN DURGUT  14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 10 10 6,67 70 20 63,34 402,179 67 194 194 194 318
% 34

68 0 IRMAK ARSLAN  20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 9 4,00 15 5 13,33 70 16 64,67 395,217 68 202 202 202 346
% 37

69 0 REYYAN YILDIRIM  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 7 7,67 15 5 13,33 71 16 65,67 395,026 69 203 203 203 348
% 37

70 0 HÜSEYİN TOPALBEKİROĞL 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 14 6 12,00 69 21 62,00 393,960 70 204 204 204 351
% 38

71 0 ZEYNEP VURAL  17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 0 3,00 8 3 7,00 16 3 15,00 64 9 61,00 393,183 71 206 206 206 354
% 38

72 0 RABİA DEMİR  17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 5 8,33 14 4 12,67 67 16 61,67 392,040 72 208 208 208 357
% 38

73 0 NEHİR EZGİ GİTMEZ  15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 3 10,00 15 5 13,33 66 18 60,00 389,506 73 211 211 211 364
% 39

74 0 CEREN MERCAN  13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 14 6 12,00 14 6 12,00 67 23 59,34 385,055 74 214 214 214 376
% 40

75 0 HAMZA ALPTEKİN  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 1 6,67 7 6 5,00 16 4 14,67 63 18 57,01 378,893 75 224 224 224 391
% 42

76 0 BERKE DANIŞMAN  16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 8 7,33 13 7 10,67 66 22 58,67 376,073 76 227 227 227 401
% 43

77 0 ERDALEFE TÜRK  15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 5 5,33 14 4 12,67 63 16 57,68 370,745 77 233 233 233 417
% 45

78 0 ERVA ATEŞ  18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 7 1,67 15 5 13,33 63 18 56,99 368,725 78 236 236 236 426
% 46

79 0 MUHAMMEDFU KAN KIZILA 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 13 7 10,67 62 28 52,66 367,143 79 242 242 242 436
% 47

80 204 ALİ İŞLEKOĞLU  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 5 4,33 11 9 8,00 62 19 55,66 362,756 80 248 248 248 449
% 48

81 0 ELİF IRMAK YIKMIŞ  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 8 6,33 11 9 8,00 62 25 53,67 362,197 81 249 249 249 451
% 48

82 0 ELİF BAY  15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 10 6,67 12 8 9,33 62 28 52,66 358,239 82 252 252 252 464
% 50

83 0 RÜZGAR ALİ ÇEVİK  14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 7 8,67 13 7 10,67 59 29 49,34 357,754 83 253 253 253 466
% 50

84 0 ERDEM HAMZA BUDAK 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 11 3,33 16 3 15,00 61 26 52,33 357,323 84 254 254 254 468
% 50

85 0 FURKAN MUZ TİRİT  11 9 8,00 4 5 2,33 8 1 7,67 6 0 6,00 14 4 12,67 13 7 10,67 56 26 47,34 356,809 85 256 256 256 472
% 51

86 0 YUSUF KAAN ÖZTÜRK  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 9 4,00 11 7 8,67 62 22 54,68 355,540 86 260 260 260 478
% 51

87 0 ALPEREN ÖZDAĞ  16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 8 3,33 13 7 10,67 61 23 53,34 355,238 87 261 261 261 480
% 51

88 0 ZÜMRA GÜLTEKİN  12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 4 5,67 15 5 13,33 58 23 50,34 350,960 88 264 264 264 496
% 53

89 281 BURAK EREN AKDOĞAN 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 9 2,00 16 4 14,67 59 25 50,68 350,115 89 266 266 266 499
% 53

90 0 BELÇİM ÇELİK  18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 7 0,67 12 7 9,67 58 21 51,01 348,436 90 268 268 268 507
% 54

91 0 MİRAÇ ÖZTÜRK  15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 8 2,33 13 5 11,33 58 22 50,66 347,315 91 270 270 270 510
% 55

92 0 YASER BERAT DURAK  18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 12 1,00 11 9 8,00 60 27 51,00 345,392 92 271 271 271 516
% 55

93 0 İPEK NUR ÖZTÜRK  15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 5 3 4,00 11 7 8,67 55 20 48,33 341,762 93 276 276 276 527
% 56

94 0 ASLI SU GÜL  15 3 14,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 2 4,33 9 6 7,00 9 9 6,00 53 25 44,66 340,233 94 277 277 277 534
% 57

95 0 TUBA CEREN YILDIZ  17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 15 5 13,33 55 25 46,67 337,980 95 280 280 280 543
% 58

96 0 M ESAD KIZILASLAN  13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 2 3,33 4 7 1,67 15 4 13,67 53 23 45,34 334,857 96 281 281 281 546
% 59

97 0 HASAN CIZICI  14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 5 7 2,67 12 7 9,67 55 26 46,34 334,018 97 283 283 283 549
% 59

98 0 YAĞMUR ELİF IŞIK  14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 7 9 4,00 11 6 9,00 52 31 41,66 328,497 98 285 285 285 569
% 61

99 0 MEHMET UYGUN  13 3 12,00 5 2 4,33 9 0 9,00 7 3 6,00 7 4 5,67 6 2 5,33 47 14 42,33 325,947 99 286 286 286 577
% 62



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF:  

KATILIMLAR

100 0 ATAKA NAVCILAR  13 7 10,67 6 3 5,00 6 2 5,33 8 2 7,33 4 6 2,00 14 6 12,00 51 26 42,33 325,946 100 287 287 287 578
% 62

101 0 MERT EMİN FAKIBABA  13 7 10,67 8 2 7,33 5 4 3,67 10 0 10,00 5 5 3,33 11 6 9,00 52 24 44,00 325,539 101 288 288 288 581
% 62

102 0 HÜSEYİN ERİŞ  13 6 11,00 2 2 1,33 10 0 10,00 6 1 5,67 6 5 4,33 10 8 7,33 47 22 39,66 319,563 102 295 295 295 602
% 65

103 0 ESMA DEMİR  15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 3 3,00 0 13 -4,33 15 4 13,67 50 29 40,34 315,200 103 298 298 298 621
% 67

104 0 MELİSA DALBUDAK  14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 10 7 7,67 51 26 42,34 312,573 104 299 299 299 632
% 68

105 0 HÜMANUR TAŞDEMİR  17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 0 9 -3,00 9 10 5,67 52 26 43,34 312,190 105 300 300 300 635
% 68

106 0 MELEK NAZ CİBİK  13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 3 11 -0,67 11 8 8,33 52 29 42,32 311,687 106 301 301 301 639
% 68

107 0 YUNUS EMRE ÖLÇÜCÜ  13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 1 5,67 2 6 0,00 11 9 8,00 48 26 39,34 307,728 107 303 303 303 646
% 69

108 0 ELİF PARILDAR  13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 4 0,67 7 10 3,67 48 25 39,68 299,754 108 309 309 309 676
% 72

109 0 MUSAB ÖĞÜNÇ  9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 9 3,00 12 8 9,33 47 38 34,32 297,541 109 310 310 310 687
% 74

110 0 NİSA NUR METİN  14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 3 2,00 2 4 0,67 7 11 3,33 42 27 32,99 292,409 110 313 313 313 707
% 76

111 0 YELDA KIRMIZIGÜL  8 11 4,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 1 2,67 1 0 1,00 11 9 8,00 38 26 29,34 278,079 111 314 314 314 741
% 79

112 0 BUĞRA ARSLAN  11 9 8,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 7 6 5,00 40 30 30,00 277,627 112 315 315 315 743
% 80

113 0 GÜZİDE YILDIRIM  11 3 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 2 2 1,33 2 8 -0,67 7 10 3,67 37 27 28,00 275,225 113 317 317 317 754
% 81

114 0 YAĞMUR ŞİMŞEK  10 9 7,00 2 7 -0,33 8 1 7,67 7 2 6,33 7 10 3,67 6 11 2,33 40 40 26,67 274,491 114 318 318 318 759
% 81

115 0 ESMA NAZ GÖKSEL  10 8 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 1 4,67 2 13 -2,33 10 7 7,67 41 35 29,34 274,183 115 319 319 319 761
% 82

116 0 MERYEM YILDIZ  10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 8 3,33 7 13 2,67 41 43 26,67 273,898 116 320 320 320 763
% 82

117 0 M BERKAY ÇEVİK  11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 3 4,00 2 6 0,00 8 11 4,33 37 38 24,33 266,589 117 321 321 321 776
% 83

118 0 AYLİN SOYYİĞİT  10 10 6,67 4 4 2,67 5 5 3,33 1 2 0,33 3 7 0,67 5 12 1,00 28 40 14,67 242,162 118 325 325 325 834
% 89

119 0 İNCİ KARA* Ş  6 12 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 2 3,33 4 9 1,00 0 4 -1,33 28 33 17,00 230,666 119 327 327 327 850
% 91

120 0 ECRİN HİZMETÇİ  12 5 10,33 2 6 0,00 6 2 5,33 3 2 2,33 1 13 -3,33 3 15 -2,00 27 43 12,66 229,110 120 328 328 328 854
% 92

121 0 MERTCAN ÜMÜTÜN  6 8 3,33 6 3 5,00 9 0 9,00 2 1 1,67 0 6 -2,00 3 10 -0,33 26 28 16,67 227,310 121 329 329 329 858
% 92

122 0 İLKAY ÇEVİK  10 9 7,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 0 2,00 0 8 -2,67 5 15 0,00 24 45 8,99 220,987 122 330 330 330 868
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



* SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: *

KATILIMLAR

1 764 ÖMER YEŞİLYAPRAK * 19 1 18,67 19 1 18,67 38 2 37,34 355,704 1 258 258 258 476
% 51
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 0 MEHMET SEVBAN ARSLAN8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,694 1 5 5 5 5
% 0,54

2 0 MUSTAFA EREN TAŞ 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 89 1 88,67 494,813 2 7 7 7 8
% 0,86

3 0 EMİRHAN ÖZAVCI 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,637 3 18 18 18 25
% 2,68

4 0 FATİH DAL 8 20 0 20,00 9 1 8,67 9 0 9,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 86 3 85,00 485,503 4 26 26 26 35
% 3,75

5 0 HEDİYE AYDIN 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 85 5 83,34 478,113 5 40 40 40 57
% 6,11

6 0 BERKAY MASLAK 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 85 5 83,33 476,368 6 45 45 45 63
% 6,75

7 152 FURKAN YALÇIN 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 85 5 83,33 474,968 7 47 47 47 65
% 6,97

8 0 AHMET ÇELİK 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 84 6 82,00 468,211 8 62 62 62 91
% 9,75

9 0 SAMET SABAZ 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 16 2 15,33 19 1 18,67 82 6 80,00 466,807 9 64 64 64 93
% 9,97

10 839 HASAN EMRE ERSARI 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 82 8 79,34 459,792 10 84 84 84 123
% 13

11 701 DAVUT UZUN 8 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 19 1 18,67 81 7 78,67 454,166 11 93 93 93 137
% 15

12 756 BEKİR S ATEŞ 8 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 4 12,67 18 2 17,33 81 7 78,67 453,231 12 96 96 96 142
% 15

13 685 EMİR MUHAMMET KORKUT8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 2 14,33 18 2 17,33 80 7 77,66 453,051 13 97 97 97 143
% 15

14 0 M SERKAN KÜLDÖKEN 8 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 1 6,67 17 2 16,33 17 2 16,33 77 8 74,33 449,453 14 104 104 104 157
% 17

15 346 ESER YILDIRIM 8 19 1 18,67 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 77 12 73,00 448,025 15 108 108 108 165
% 18

16 0 ALİ HÜSREV OĞUZ 8 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 79 11 75,32 445,808 16 112 112 112 171
% 18

17 420 YUSUF KIRAÇ 8 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 79 8 76,34 444,175 17 114 114 114 173
% 19

18 116 FURKAN GEZER 8 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 78 12 74,00 443,792 18 115 115 115 175
% 19

19 0 EFE ÇALIK 8 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 6 11,00 20 0 20,00 78 11 74,33 443,371 19 116 116 116 176
% 19

20 194 ALPEREN KOÇASLAN 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 19 1 18,67 79 9 76,01 443,071 20 118 118 118 178
% 19

21 535 MUHAMMED BAYRAM 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 17 3 16,00 78 7 75,66 437,971 21 127 127 127 197
% 21

22 0 CEMİLTUNADELİHACIOĞLU8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 15 3 14,00 76 11 72,33 436,738 22 128 128 128 201
% 22

23 0 ENES YILDIRIM 8 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 16 4 14,67 77 13 72,67 435,858 23 130 130 130 205
% 22

24 0 İKRA NUR KALKAN 8 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 15 5 13,33 77 13 72,67 433,360 24 135 135 135 212
% 23

25 0 MAHMUT SAMİ DAL 8 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 13 6 11,00 76 12 72,00 433,229 25 136 136 136 214
% 23

26 0 EFE ÇAĞAN EŞİYOK 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 16 4 14,67 77 12 73,01 431,179 26 145 145 145 229
% 25

27 54 ABDULLAH DOĞANOĞL U8 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 15 4 13,67 18 2 17,33 76 11 72,34 430,437 27 146 146 146 231
% 25

28 0 YUSUF ÖZŞAHİN 8 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 75 15 70,01 429,859 28 147 147 147 233
% 25

29 148 H İBRAHİM SERTTAŞ 8 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 16 4 14,67 76 13 71,67 429,573 29 148 148 148 235
% 25

30 0 MEVLÜD UMUT DOĞDU8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 16 3 15,00 76 9 73,00 426,360 30 152 152 152 242
% 26

31 993 NECATİ ŞİMŞEK 8 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 16 4 14,67 75 14 70,34 426,330 31 153 153 153 243
% 26

32 0 HANZADE ERKEK 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 3 13,00 15 5 13,33 75 12 71,00 426,221 32 155 155 155 245
% 26

33 516 BURAK İNCE 8 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 16 3 15,00 15 4 13,67 71 16 65,67 408,251 33 181 181 181 295
% 32



8 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8

KATILIMLAR

34 0 AHMET CAN ÇEŞMECİ 8 13 6 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 15 3 14,00 16 3 15,00 69 16 63,67 405,062 34 183 183 183 306
% 33

35 0 ARDIL EDE 8 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 4 8,67 14 6 12,00 66 18 60,00 388,831 35 212 212 212 369
% 40

36 1077 ENBİYA DAĞ 8 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 17 3 16,00 67 18 61,01 384,587 36 215 215 215 377
% 40

37 655 GÜRKAN BÜLBÜL 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 10 6,67 13 7 10,67 69 21 62,01 383,456 37 216 216 216 379
% 41

38 530 MUHAMMED TAHİR AHRAZ8 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 15 5 13,33 65 20 58,34 381,955 38 218 218 218 382
% 41

39 0 CEREN EYLÜL YILMAZ 8 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 1 1 0,67 14 6 12,00 13 7 10,67 60 21 53,01 379,415 39 223 223 223 389
% 42

40 24 İBRAHİM GÜLEKEN 8 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 2 3,33 17 3 16,00 16 4 14,67 59 27 50,00 373,779 40 228 228 228 407
% 44

41 692 MUHAMMED EMİR BELKIR8 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 11 6 9,00 15 5 13,33 62 25 53,66 372,626 41 231 231 231 412
% 44

42 706 YUSUF SELİM KAYMAK 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 2 4,33 12 8 9,33 63 14 58,32 370,896 42 232 232 232 416
% 45

43 0 KEREM İYİKÖŞKER 8 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 14 3 13,00 62 12 58,01 368,115 43 240 240 240 431
% 46

44 599 AHMET EMRE KÖSELER8 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 1 2,67 10 4 8,67 14 6 12,00 59 18 53,01 365,880 44 247 247 247 444
% 48

45 1360 YUSUF AKINCI 8 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 6 9,00 14 6 12,00 61 26 52,33 360,686 45 250 250 250 455
% 49

46 0 İBRAHİM AKAR 8 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 13 0,67 12 7 9,67 59 28 49,68 339,140 46 279 279 279 538
% 58

47 0 BERKE ALİ PAMUKÇU 8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 3 11 -0,67 12 7 9,67 56 26 47,33 328,764 47 284 284 284 568
% 61

48 0 ECEM KARADAĞ 8 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 10 0,67 12 7 9,67 54 29 44,34 324,342 48 289 289 289 585
% 63

49 0 MUHAMMED ÖZBAY 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 3 8 0,33 8 6 6,00 50 21 42,99 323,188 49 290 290 290 587
% 63

50 0 BATUHAN TANRIÖVER 8 10 9 7,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 8 0,33 15 5 13,33 53 26 44,33 318,758 50 296 296 296 605
% 65

51 0 MELİSA KICIKOĞLU 8 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 7 11 3,33 49 29 39,33 294,757 51 312 312 312 698
% 75

52 0 HASAN BERAT *LM AZ 8 10 9 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 2 1,33 2 2 1,33 5 10 1,67 33 29 23,33 261,475 52 322 322 322 786
% 84

53 0 ECRİN ÇAKIR 8 8 10 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 0 12 -4,00 9 9 6,00 39 39 26,00 252,989 53 324 324 324 808
% 87
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 715 MEHMET KEREM TUNÇ8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 489,337 1 16 16 16 22
% 2,36

2 752 AHMED YUSUF  GÜLTEN8A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 481,119 2 31 31 31 45
% 4,82

3 0 TALHA ATAHAN 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 1 16,67 20 0 20,00 85 3 84,01 479,829 3 35 35 35 50
% 5,36

4 753 A EMRE İŞDAR 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 85 5 83,34 474,559 4 48 48 48 67
% 7,18

5 766 YUSUF  ENSAR   KARASU8A 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 18 1 17,67 19 0 19,00 82 6 80,01 470,748 5 55 55 55 80
% 8,57

6 0 TANER ANLATICI 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,34 460,890 6 79 79 79 116
% 12

7 760 İBRAHİM ZENGİN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 83 7 80,66 460,143 7 81 81 81 120
% 13

8 0 CİHANGİR ÖZGE 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 82 8 79,34 456,729 8 90 90 90 131
% 14

9 1000 MUHAMMED ALİ KAPLAN8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 18 2 17,33 79 9 76,01 448,884 9 107 107 107 160
% 17

10 90 TAHA BEKEN 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 15 3 14,00 78 9 75,00 447,545 10 109 109 109 166
% 18

11 399 MİRZA ELMASER 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 446,184 11 110 110 110 168
% 18

12 765 VAFA MOUKET 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 18 1 17,67 18 2 17,33 77 12 73,01 446,058 12 111 111 111 170
% 18

13 767 YUSUF EREN YILDIZ 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 17 3 16,00 17 3 16,00 77 13 72,66 440,550 13 123 123 123 188
% 20

14 768 YUSUF KEREM KAYA 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 15 5 13,33 77 13 72,66 434,325 14 133 133 133 210
% 23

15 0 ÇINAR EGE EROĞLU 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 4 12,67 18 2 17,33 75 13 70,66 433,466 15 134 134 134 211
% 23

16 6 AHMET EREN YÜZGEÇ 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 77 13 72,68 433,097 16 137 137 137 216
% 23

17 700 ABDULLAH ENES AKSOY8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 15 4 13,67 15 5 13,33 76 13 71,67 432,863 17 140 140 140 219
% 23

18 279 İBRAHİM ENES KARACA8A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 19 1 18,67 75 15 70,01 420,547 18 160 160 160 261
% 28

19 709 YUSUF KAAN GÜLLÜ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 18 2 17,33 75 15 70,00 419,437 19 164 164 164 265
% 28

20 100 MUHAMMET ALİ SÖĞÜTÇÜ8A 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 14 5 12,33 15 4 13,67 71 17 65,33 418,788 20 165 165 165 266
% 29

21 759 BERAT TAŞDEMİR 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 8 9,33 18 2 17,33 74 16 68,66 417,396 21 168 168 168 272
% 29

22 749 A GAZİ MUTLU 8A 16 4 14,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 1 7,67 14 4 12,67 16 4 14,67 72 14 67,35 415,768 22 169 169 169 276
% 30

23 0 MEHMET ALİ DEMİR 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 15 4 13,67 14 5 12,33 71 16 65,67 414,065 23 171 171 171 278
% 30

24 0 BERRA ERDOĞAN 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 16 4 14,67 73 11 69,34 413,493 24 173 173 173 280
% 30

25 24200 BURA K GİRGİN 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 16 4 14,67 72 18 66,00 409,810 25 178 178 178 292
% 31

26 763 EMİN ÖZDEMİR 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 13 7 10,67 16 3 15,00 72 17 66,34 409,284 26 180 180 180 294
% 32

27 0 AYÇA IŞIK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 14 3 13,00 15 4 13,67 69 17 63,34 404,700 27 186 186 186 309
% 33

28 500 MUHAMMED ZAHİD YILMAZ8A 13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 18 2 17,33 71 15 66,00 403,413 28 190 190 190 313
% 34

29 689 ERDEM KAYAR 8A 17 3 16,00 8 0 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 5 10,33 14 6 12,00 68 17 62,33 397,705 29 198 198 198 332
% 36

30 0 SUHAIB SEYYİT İSA 8A 14 4 12,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 16 4 14,67 68 17 62,34 395,274 30 201 201 201 344
% 37

31 0 ALPEREN BAŞTÜRK 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 6 11,00 12 7 9,67 68 20 61,34 389,552 31 210 210 210 363
% 39

32 0 EREN YILDIRIM 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 11 2,33 17 3 16,00 67 20 60,33 382,688 32 217 217 217 380
% 41

33 0 VİYAN KARADAĞ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 5 7,33 13 7 10,67 66 18 60,00 381,431 33 219 219 219 384
% 41



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8A

KATILIMLAR

34 0 MUHAMMED SAİD * DOĞAN8A 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 8 5,33 16 4 14,67 66 20 59,34 380,209 34 221 221 221 387
% 41

35 820 SEMİH GÖV 8A 14 5 12,33 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 5 12,33 64 13 59,66 379,844 35 222 222 222 388
% 42

36 0 İREM KIRAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 7 4,67 16 4 14,67 66 18 60,01 376,109 36 226 226 226 400
% 43

37 702 KEMAL KAYA 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 9 8,00 14 5 12,33 65 24 57,00 372,915 37 230 230 230 409
% 44

38 0 MEHMET TAHA KARA 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 9 6,00 16 4 14,67 62 26 53,34 369,245 38 235 235 235 424
% 45

39 0 ELİFNUR YILMAZ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 10 5,67 14 6 12,00 62 27 53,00 368,163 39 239 239 239 430
% 46

40 0 ÇAĞAN ÇELLİK 8A 14 4 12,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 8 6,33 14 5 12,33 62 21 55,00 366,666 40 244 244 244 440
% 47

41 0 BERİL ÇOBAN 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 11 5 9,33 13 7 10,67 61 24 52,99 366,348 41 245 245 245 442
% 47

42 762 EMİR BOZKURT 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 8 4,33 13 7 10,67 61 24 53,00 358,477 42 251 251 251 462
% 50

43 0 IRMAK ALAS 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 8 3,33 14 5 12,33 57 26 48,33 350,749 43 265 265 265 497
% 53

44 0 ERDEM ÇÖREKÇİOĞLU8A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 3 5 1,33 11 6 9,00 56 17 50,33 345,334 44 272 272 272 518
% 56

45 0 BEREN ARSLAN 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 15 -2,00 15 5 13,33 60 28 50,67 344,340 45 275 275 275 523
% 56

46 0 AVŞİ NKARADAĞ 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 3 3,00 6 7 3,67 50 20 43,35 322,117 46 292 292 292 592
% 63

47 0 AZRA İREM YILMIŞ 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 10 -0,33 11 9 8,00 54 29 44,34 320,361 47 294 294 294 600
% 64

48 1365 YUSUF HORUZ 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 10 3,67 9 9 6,00 54 31 43,66 317,369 48 297 297 297 611
% 65

49 0 ATİLL  TOPRAKÇI 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 1 1 0,67 7 5 5,33 42 12 38,00 311,560 49 302 302 302 641
% 69

50 191 SELİN SONAY AKDEMİR8A 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 13 -1,33 12 8 9,33 51 35 39,34 306,144 50 306 306 306 655
% 70

51 0 HAYRUNNİSA ÇEKİÇ 8A 14 4 12,67 6 3 5,00 8 1 7,67 5 2 4,33 3 4 1,67 6 3 5,00 42 17 36,34 305,037 51 307 307 307 663
% 71

52 0 EYMEN ELHAN 8A 9 3 8,00 2 2 1,33 4 4 2,67 0 1 -0,33 8 7 5,67 23 17 17,34 257,132 52 323 323 323 795
% 85
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 959 M FATİH BAYRAKTAROĞLU8B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 494,523 1 8 8 8 10
% 1,07

2 1123 MERT UÇAR 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,00 482,870 2 29 29 29 40
% 4,29

3 770 AHMET KEREM GÜNEŞ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 19 1 18,67 86 3 85,00 479,227 3 37 37 37 52
% 5,57

4 1174 METİN OLUĞ 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 83 7 80,67 477,836 4 42 42 42 59
% 6,32

5 704 AMER ABDULKADER 8B 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 18 2 17,33 84 6 82,00 477,062 5 43 43 43 61
% 6,54

6 683 İBRAHİM HALİL YAVUZ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 469,466 6 58 58 58 86
% 9,22

7 694 MEHMET SELİM ÇETİN 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 82 8 79,33 467,617 7 63 63 63 92
% 9,86

8 774 MUSTAFA EYMEN YILMAZ8B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 82 8 79,33 466,451 8 66 66 66 95
% 10

9 536 ARAS GÜNEŞ AVŞAR 8B 19 0 19,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 20 0 20,00 84 5 82,33 465,009 9 67 67 67 98
% 11

10 512 BÜNYAMİN OBUZ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 18 2 17,33 83 5 81,33 463,232 10 71 71 71 105
% 11

11 697 EMİR YILDIRIM 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 83 7 80,67 460,433 11 80 80 80 118
% 13

12 725 YAVUZ SELİM KEVENCİ8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 20 0 20,00 83 7 80,66 458,164 12 87 87 87 128
% 14

13 727 EMİR ASIM FIRAT 8B 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 78 12 74,00 449,751 13 102 102 102 155
% 17

14 658 ENES PAYAM 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 449,237 14 105 105 105 158
% 17

15 583 HASANHÜSEYİN ÇINAR8B 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 18 2 17,33 79 8 76,34 443,240 15 117 117 117 177
% 19

16 930 MUHAMMED TALHA YAŞAR8B 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 16 4 14,67 78 12 74,01 442,153 16 119 119 119 181
% 19

17 775 ORHAN KAYDU 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 16 4 14,67 19 1 18,67 76 14 71,34 441,166 17 122 122 122 184
% 20

18 911 AHMET EMİR BEBEK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 78 12 74,01 439,563 18 124 124 124 191
% 20

19 776 SALİH BERAT TAŞGIT 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 15 5 13,33 77 13 72,66 438,896 19 125 125 125 192
% 21

20 796 FURKAN EMİN SÖNMEZ8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 77 13 72,66 438,248 20 126 126 126 194
% 21

21 690 EYÜP TAK 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 16 2 15,33 18 2 17,33 74 14 69,33 432,943 21 139 139 139 218
% 23

22 780 SEMİH GÜLER 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 18 1 17,67 76 6 74,01 432,184 22 141 141 141 221
% 24

23 773 MUHAMMED EMİN ÇOBAN8B 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 3 13,00 14 5 12,33 72 13 67,66 419,472 23 163 163 163 264
% 28

24 772 EMİR SÜRME 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 4 8,67 16 4 14,67 70 14 65,34 403,670 24 189 189 189 312
% 33

25 0 YUSUF KEREM YETGİN 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 14 4 12,67 63 14 58,34 368,473 25 237 237 237 427
% 46
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 1881 ATAHAN SEVDİM 8C 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 492,389 1 12 12 12 16
% 1,71

2 718 EYMEN YÜCEDAĞ 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 491,518 2 14 14 14 20
% 2,14

3 852 MUHAMMED HALİD ŞAHİN8C 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,68 487,052 3 22 22 22 30
% 3,22

4 582 ALİ KARACA 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 486,306 4 24 24 24 32
% 3,43

5 746 YUSUF ZEYNEL BAYSA 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,35 481,866 5 30 30 30 43
% 4,61

6 2114 KEREM TORAMAN 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 480,854 6 33 33 33 47
% 5,04

7 987 ABDULVAHAP ŞEKER 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 85 5 83,33 479,011 7 38 38 38 53
% 5,68

8 123 BORAN DOĞAN 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 477,973 8 41 41 41 58
% 6,22

9 781 FURKAN ATAŞ 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 19 1 18,67 20 0 20,00 83 7 80,67 474,441 9 49 49 49 68
% 7,29

10 688 BEDİRHAN DEMİR 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 473,943 10 50 50 50 70
% 7,50

11 778 AHMAD HALOU 8C 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 0 19,00 84 4 82,67 471,867 11 52 52 52 76
% 8,15

12 779 ENES HAMİTOĞLU 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 85 5 83,33 471,797 12 53 53 53 77
% 8,25

13 932 ALİ HAMZA KANKAYA 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 13 5 11,33 15 5 13,33 75 12 70,99 421,435 13 158 158 158 257
% 28

14 782 MUSTAFA EMİR YENİEKİN8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 6 12,00 15 5 13,33 74 16 68,66 419,666 14 162 162 162 263
% 28

15 682 AYDIN GÜÇÜK 8C 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 4 6,67 15 5 13,33 71 10 67,67 402,716 15 192 192 192 316
% 34

16 705 MUHAMMET GÖRGEL 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 6 11,00 15 5 13,33 70 19 63,67 402,039 16 195 195 195 319
% 34

17 754 HÜSEYİN TALHA ÖZTÜRK8C 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 5 13,33 13 6 11,00 70 19 63,67 393,464 17 205 205 205 352
% 38

18 0 YUSUF KANATRİ 8C 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 13 7 10,67 62 13 57,68 376,749 18 225 225 225 395
% 42

19 724 YUSUF ÖZTÜRK 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 8 5,33 14 6 12,00 63 23 55,34 368,177 19 238 238 238 429
% 46

20 840 EMİR DOĞAN 8C 14 5 12,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 5 9,33 12 5 10,33 60 21 52,98 366,222 20 246 246 246 443
% 47

21 791 MUSTAFA BÜYÜK 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 6 5,00 12 8 9,33 59 24 51,00 356,888 21 255 255 255 471
% 50

22 703 ENES GEREK 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 2 9 -1,00 13 7 10,67 61 20 54,34 351,112 22 263 263 263 494
% 53

23 699 ERTUĞRUL ERSÖZ 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 11 2,33 11 9 8,00 61 26 52,34 345,226 23 273 273 273 519
% 56
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 785 AS AİD YILMAZ 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 2 4,33 16 0 16,00 18 1 17,67 75 7 72,67 451,088 1 101 101 101 151
% 16

2 721 MEHMET KERİM ÇELİK 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 14 2 13,33 19 1 18,67 75 11 71,34 436,647 2 129 129 129 203
% 22

3 748 TAHA ÜNAL 8D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 16 4 14,67 76 13 71,67 433,009 3 138 138 138 217
% 23

4 792 YİĞİT HAMZA CAYMAZ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 14 6 12,00 73 17 67,34 415,231 4 170 170 170 277
% 30

5 678 TAHA KENDİRCİ 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 12 5 10,33 14 5 12,33 70 15 65,00 403,089 5 191 191 191 315
% 34

6 856 İBRAHİM EREN KARATAŞL8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 3 8,00 16 4 14,67 69 13 64,67 400,846 6 196 196 196 320
% 34

7 787 ALİ TALHA ERTURHAN 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 14 6 12,00 15 5 13,33 68 22 60,67 399,901 7 197 197 197 325
% 35

8 717 MUHAMMED BOZKAN 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 3 13,00 67 10 63,67 397,451 8 199 199 199 334
% 36

9 723 TALHA HAYTA 8D 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 10 5 8,33 12 5 10,33 64 14 59,33 393,152 9 207 207 207 355
% 38

10 570 MUSTAFA İHSAN KAYA 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 6 4,00 17 3 16,00 69 13 64,67 391,585 10 209 209 209 358
% 38

11 853 MEHMET YUSUF HOROZ8D 15 3 14,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 12 4 10,67 15 5 13,33 63 19 56,67 387,039 11 213 213 213 370
% 40

12 558 EKREM ENSAR DİRİK 8D 15 4 13,67 9 0 9,00 9 1 8,67 6 3 5,00 14 5 12,33 11 8 8,33 64 21 57,00 381,280 12 220 220 220 385
% 41

13 786 ALİRIZA BAŞBENZER 8D 16 3 15,00 6 3 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 11 4 9,67 11 6 9,00 59 21 52,01 369,569 13 234 234 234 421
% 45

14 800 MİRHAT TANRİVERDİ 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 7 6,67 11 8 8,33 60 25 51,67 354,614 14 262 262 262 483
% 52

15 790 MUHAMMED ALFARHAN8D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 8 5,33 13 7 10,67 58 26 49,33 349,570 15 267 267 267 501
% 54

16 743 VAHİD DOĞAN 8D 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 9 4,00 17 3 16,00 56 30 45,99 344,536 16 274 274 274 521
% 56

17 793 YUSUF ASLAN 8D 12 6 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 6 6 4,00 13 7 10,67 57 22 49,67 339,814 17 278 278 278 535
% 57

18 630 MUHAMMET EREN CEYLAN8D 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 9 3,00 12 8 9,33 55 30 44,99 334,218 18 282 282 282 548
% 59

19 789 HÜSEYİN ÖZDEMİR 8D 16 4 14,67 5 5 3,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 8 2,33 8 4 6,67 50 25 41,67 323,161 19 291 291 291 588
% 63

20 801 FATİH MEHMET ÇETİN 8D 14 4 12,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 3 4,00 3 7 0,67 9 9 6,00 47 27 38,01 307,450 20 304 304 304 647
% 69

21 0 EMİRHAN EFE KARACAN8D 11 7 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 5 0,33 2 4 0,67 5 4 3,67 36 24 28,00 276,093 21 316 316 316 750
% 80

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 106 KUZEY EMLİK 8E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 486,306 1 24 24 24 32
% 3,43

2 113 AYÇA AKKUŞ 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 81 9 78,01 463,130 2 72 72 72 106
% 11

3 0 MUHAMMED KOUJA 8E 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 11 7 8,67 17 3 16,00 68 20 61,35 395,988 3 200 200 200 338
% 36

4 111 YUSUF EYMEN BEKLER8E 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 9 6,00 13 7 10,67 65 23 57,34 366,990 4 243 243 243 437
% 47

5 1040 MEHMET ALİ ERASLAN 8E 12 7 9,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 12 0,00 3 17 -2,67 30 55 11,66 233,656 5 326 326 326 848
% 91

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8G

KATILIMLAR

1 0 M VAFA BARSAMBAYED8G 12 7 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 5 10,33 14 6 12,00 64 22 56,66 372,962 1 229 229 229 408
% 44

2 0 ALİ EYMEN KÖSE 8G 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 7 4,67 11 9 8,00 61 23 53,34 356,518 2 257 257 257 473
% 51

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8H SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8H

KATILIMLAR

1 838 HARUN BALCI 8H 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 1 6,67 9 8 6,33 18 1 17,67 70 14 65,34 403,775 1 188 188 188 311
% 33

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8I SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8I

KATILIMLAR

1 912 EREN ARSLAN 8I 0 1 -0,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 6 9,00 11 8 8,33 41 26 32,33 295,334 1 311 311 311 693
% 74

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8İ SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8İ

KATILIMLAR

1 373 YUSUF TAHA GÜRBÜZ 8İ 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 13 0,67 11 7 8,67 48 38 35,34 303,475 1 308 308 308 667
% 71

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8K SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8K

KATILIMLAR

1 1806 HAMZA ŞİMŞEK 8K 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 87 3 86,00 483,450 1 28 28 28 39
% 4,18

2 1177 EFSA ŞAHİN 8K 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 86 4 84,67 479,429 2 36 36 36 51
% 5,47

3 1679 YAREN SU KIRMIZIGÜL8K 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 85 5 83,34 478,985 3 39 39 39 54
% 5,79

4 1789 SUEDA ZENGİNOL 8K 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,34 468,778 4 60 60 60 88
% 9,43

5 0 YİĞİT KEREM YATMAZ 8K 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 0 8,00 17 1 16,67 20 0 20,00 80 6 78,00 463,508 5 68 68 68 102
% 11

6 0 HANİFİ ÇAPAN 8K 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 82 8 79,34 460,019 6 82 82 82 121
% 13

7 1815 İBRAHİM YILDIZ 8K 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 81 9 78,01 455,704 7 91 91 91 135
% 14

8 1803 YİĞİT KAĞAN KALPAK 8K 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,67 454,269 8 92 92 92 136
% 15

9 356 YUSUF ÇELİK 8K 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 78 12 74,00 441,455 9 121 121 121 183
% 20

10 78 MUHAMMEDL ABABİDİ 8K 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 16 1 15,67 74 6 72,00 421,233 10 159 159 159 258
% 28

11 95 EMİRALP AKTAŞ 8K 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 11 8 8,33 64 20 57,33 367,877 11 241 241 241 432
% 46

12 0 CEVDET SEVİÇ 8K 16 4 14,67 3 7 0,67 10 0 10,00 3 4 1,67 5 3 4,00 16 3 15,00 53 21 46,01 355,628 12 259 259 259 477
% 51

13 2 AHMET KAĞAN USLU 8K 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 7 5,67 14 6 12,00 59 26 50,33 347,432 13 269 269 269 509
% 55

14 0 YUSUF KAYRA BİRSEN 8K 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 12 3,00 10 9 7,00 54 34 42,66 321,970 14 293 293 293 593
% 64

15 0 SERHAT ÖZOĞLU 8K 8 9 5,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 3 5,00 15 3 14,00 4 13 -0,33 46 35 34,33 307,109 15 305 305 305 649
% 70

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8M SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,55 7 2 6,60 8 1 7,37 7 2 6,66 9 5 7,02 12 6 10,34 57 20 50,54 355,930

Okul Ortalaması 16 3 15,29 8 2 7,88 9 1 8,82 8 1 7,80 13 4 11,04 15 4 13,92 70 15 64,75 406,340

SINIF: 8M

KATILIMLAR

1 67 ŞEYMA MENGÜÇ 8M 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 494,523 1 8 8 8 10
% 1,07

2 1221 HUZEYFE KURT 8M 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 89 1 88,67 493,823 2 10 10 10 13
% 1,39

3 1632 ZEHRA KARAHAN 8M 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 88 2 87,34 491,782 3 13 13 13 19
% 2,04

4 547 ŞEVKET TOPALOĞLU 8M 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 1 87,67 490,416 4 15 15 15 21
% 2,25

5 831 ÇİSEM ATAR 8M 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 88 2 87,33 487,647 5 21 21 21 28
% 3,00

6 425 VEDAT ÇELİK 8M 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,68 483,617 6 27 27 27 38
% 4,07

7 1802 YAĞMUR ACAR 8M 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 17 3 16,00 85 5 83,34 476,922 7 44 44 44 62
% 6,65

8 363 EMİNE NİSA MERCAN 8M 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 18 2 17,33 82 7 79,67 462,434 8 74 74 74 109
% 12

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 4,51 12,55 7,27 2,03 6,60 7,87 1,49 7,37 7,18 1,58 6,66 8,60 4,72 7,02 12,23 5,69 10,34 57,21 20,02 50,54 355,930

İl Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

İlçe Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

Okul Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

KATILIMLAR

1 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8M 8 19,25 0,63 19,04 9,75 0,25 9,67 9,75 0,25 9,67 9,75 0,25 9,67 19,00 0,88 18,71 19,38 0,63 19,17 86,88 2,89 85,93 485,150

2 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8B 25 18,04 1,88 17,41 8,88 1,12 8,51 9,60 0,40 9,47 9,24 0,76 8,99 16,12 2,48 15,29 17,64 2,20 16,91 79,52 8,84 76,58 450,440

3 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8C 23 17,65 2,00 16,99 9,22 0,74 8,97 9,48 0,52 9,30 8,91 1,04 8,57 14,57 3,35 13,45 16,39 3,39 15,26 76,22 11,04 72,54 433,600

4 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8K 15 17,00 2,80 16,07 8,40 1,60 7,87 8,87 1,13 8,49 8,67 0,93 8,36 14,13 3,60 12,93 15,67 3,73 14,42 72,74 13,79 68,14 420,460

5 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8 53 16,25 3,49 15,08 8,70 1,28 8,27 9,36 0,62 9,15 8,42 0,94 8,10 13,09 4,02 11,75 15,58 3,89 14,29 71,40 14,24 66,64 411,950

6 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8H 1 17,00 3,00 16,00 9,00 1,00 8,67 10,00 0,00 10,00 7,00 1,00 6,67 9,00 8,00 6,33 18,00 1,00 17,67 70,00 14,00 65,34 403,780

7 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8A 52 16,40 3,27 15,31 8,40 1,38 7,94 9,08 0,87 8,79 8,10 1,37 7,64 11,38 5,27 9,63 15,08 4,00 13,74 68,44 16,16 63,05 399,000

8 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O  122 16,03 3,68 14,81 8,11 1,75 7,52 8,99 0,93 8,68 7,97 1,32 7,53 11,58 4,89 9,95 14,62 4,57 13,10 67,30 17,14 61,59 394,810

9 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8E 5 15,80 4,00 14,47 7,60 2,40 6,80 7,80 2,20 7,07 8,20 1,80 7,60 12,40 6,00 10,40 14,40 5,60 12,53 66,20 22,00 58,87 389,210

10 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8D 21 15,62 3,86 14,33 8,00 1,90 7,37 8,76 1,24 8,35 6,95 2,19 6,22 9,76 5,05 8,08 13,33 5,05 11,65 62,42 19,29 56,00 375,680

11 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8G 2 14,50 5,00 12,84 7,50 2,50 6,66 9,50 0,50 9,34 9,00 1,00 8,66 9,50 6,00 7,50 12,50 7,50 10,00 62,50 22,50 55,00 364,740

12 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O * 1 19,00 1,00 18,67 19,00 1,00 18,67 38,00 2,00 37,34 355,700

13 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8İ 1 13,00 7,00 10,67 5,00 5,00 3,33 8,00 2,00 7,33 6,00 4,00 4,67 5,00 13,00 0,67 11,00 7,00 8,67 48,00 38,00 35,34 303,480



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 4,51 12,55 7,27 2,03 6,60 7,87 1,49 7,37 7,18 1,58 6,66 8,60 4,72 7,02 12,23 5,69 10,34 57,21 20,02 50,54 355,930

İl Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

İlçe Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

Okul Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8M (1) 8B (2) 8C (3) 8K (4) 8 (5) 8H (6) 8A (7)   (8) 8E (9) 8D (10) 8G (11) * (12) 8İ (13)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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8M (1) 8B (2) 8C (3) 8K (4) 8 (5) 8H (6) 8A (7)   (8) 8E (9) 8D (10) 8G (11) * (12) 8İ (13)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6 330 330 330 933

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,06 4,51 12,55 7,27 2,03 6,60 7,87 1,49 7,37 7,18 1,58 6,66 8,60 4,72 7,02 12,23 5,69 10,34 57,21 20,02 50,54 355,930

İl Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

İlçe Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

Okul Ortalaması 16,37 3,23 15,29 8,38 1,50 7,88 9,10 0,83 8,82 8,21 1,23 7,80 12,52 4,42 11,04 15,27 4,04 13,92 69,85 15,25 64,75 406,340

KATILIMLAR

14 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY
MEHMET GÖRMEZ İ.H.O 8I 1 0,00 1,00 -0,33 4,00 6,00 2,00 8,00 2,00 7,33 7,00 3,00 6,00 11,00 6,00 9,00 11,00 8,00 8,33 41,00 26,00 32,33 295,330
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KURTOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,156 355,930 49 151 151 151 241

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,95 11,04 7,02

Fen 20 13 6 11,00 55 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 74 14 69,33 77 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDABDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABdCaDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDcBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DCCAADDAAaBCBbBAADc

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BacBBAACCbaaBDAC cCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ İŞLEKOĞLU 204  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 362,756 355,930 80 248 248 248 449

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 6 5 4,33 22 9,95 11,04 7,02

Fen 20 11 9 8,00 40 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 62 19 55,67 62 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBADBDADCbDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBdD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) aBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) C baDda    AcBA D   

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) dBDaBADaCBAdcbcbCBAd

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÖZDAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 355,238 355,930 87 261 261 261 480

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 6 8 3,33 17 9,95 11,04 7,02

Fen 20 13 7 10,67 53 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 61 23 53,33 59 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBAcBcADCbDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCcaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CcDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)  BbabdaCCdcAD     aD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) bdcDBADDCBcbbaACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI SU GÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,233 355,930 94 277 277 277 534

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 5 2 4,33 43 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,95 11,04 7,02

Fen 20 9 9 6,00 30 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 53 25 44,67 50 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBADBDAaCbDCDA D 

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCdaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDbCd

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) A Bbb  CCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) bcb  Ad dAAADB AbB D

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) dBcbdADDdccbD  CCBAd

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKA NAVCILAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 325,946 355,930 100 287 287 287 578

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 4 6 2,00 10 9,95 11,04 7,02

Fen 20 14 6 12,00 60 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 51 26 42,33 47 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACcAbBbADaDDCaABDc

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) dABADdCB c

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CdDC BDA d

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AdBDDdACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CdDaacBCbd          

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CCDDcADDCaAcbbAbCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN SOYYİĞİT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 242,162 355,930 118 325 325 325 834

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 4 4 2,67 27 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 1 2 0,33 3 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 3 7 0,67 3 9,95 11,04 7,02

Fen 20 5 12 1,00 5 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 28 40 14,67 16 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdcCaADaaADaDDCacBac

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) b BdDB Bac

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) aaaCbBDACc

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) Abd       

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) d c Db a bc     a BD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) adcDc DcCdcbD c dccB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SENA GÖKBULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,876 355,930 18 59 59 59 87

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 83 6 81,00 90 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBcADCDBCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) aBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDbBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CB BDABCCAAdDBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CCDDBADDCBAdcCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM ÖZDEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,702 355,930 52 157 157 157 248

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 12 7 9,67 48 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 74 15 69,00 77 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBcCdADCDABDAbDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCcBbCA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACaBDDdA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) cDCC AaDAdBBCdaaAcDB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADDBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BELÇİM ÇELİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,436 355,930 90 268 268 268 507

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 3 7 0,67 3 9,95 11,04 7,02

Fen 20 12 7 9,67 48 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 58 21 51,00 57 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBADBDADCDDCDABaA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACd

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBbbcACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) d a   B  d b Bc aB c

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDcBADDCBAcDabCbB c

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KURBAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,428 355,930 31 88 88 88 129

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 82 8 79,33 88 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBbBDABCCbcADBcADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CCDDBAbDCBAAcbACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN YURDAGÜL YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,880 355,930 63 184 184 184 307

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 4 13,67 68 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 71 14 66,33 74 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDcBDAb CBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBaBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBbDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DCd cDDAcBBCBbadAD 

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAbCdc DBDAaBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY RAĞIR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,295 355,930 30 86 86 86 127

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCaADCDABcADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) aDCCCADDAABBCBDadADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCcBBAACCADDBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE DANIŞMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,073 355,930 76 227 227 227 401

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 10 8 7,33 37 9,95 11,04 7,02

Fen 20 13 7 10,67 53 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 66 22 58,67 65 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdbDCDbBaADBCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) daC AAbDAdBBa bdAADa

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) dbcBBAACCbDDBDbdBDCc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BAŞARAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,185 355,930 60 177 177 177 289

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 14 6 12,00 60 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 71 19 64,67 72 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACcADBcADCDBCDABDb

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABdDdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AdBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBbaDddCCAcADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) bdDDBADDCBcbDbbCCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 277,627 355,930 112 315 315 315 743

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 3 5 1,33 13 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 9,95 11,04 7,02

Fen 20 7 6 5,00 25 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 40 30 30,00 33 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CddCcADBaADaDDCDbcbd

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) dBDCbBDcCB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBbb  dba

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) C b   db  c D cb a  

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBD BAbDdcdcaC      

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EREN AKDOĞAN 281  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 350,115 355,930 89 266 266 266 499

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 5 9 2,00 10 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 4 14,67 73 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 59 25 50,67 56 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBdDBbAaCDaCDcBDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) dCBbbcACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) a  cbABdCA c dbAa  b

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) dBDDBAcDCccADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL GÜRSEL DOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,368 355,930 21 69 69 69 103

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDABDAbDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBbcdA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAADDAABBCBbaAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCAaaBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN MERCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,055 355,930 74 214 214 214 376

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,95 11,04 7,02

Fen 20 14 6 12,00 60 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 67 23 59,33 66 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBbCdADCDbBaAbcCBAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACbBbDcA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BbCCAADDAdBBCdbdcADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) dCDBBAbCdbDDBDACdcCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA POLAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,635 355,930 41 120 120 120 182

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 78 8 75,33 84 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACd

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDdACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CB aDbaCC AAaBA DB D

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAcDCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
DUHA ÖZBATTAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,394 355,930 36 99 99 99 148

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 0 19,00 95 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 79 10 75,67 84 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBdCBADBcADCbaCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CdDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDadACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCC AADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDDBADaCBAAcCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU YILM* 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,600 355,930 16 56 56 56 81

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 84 5 82,33 91 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDBCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBbDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) C*a DABCCAAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) bBDDBADDCBAcDCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR DOĞANAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 355,930 1 1 1 1 1

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 90 0 90,00 100 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCAAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN HİZMETÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 229,110 355,930 120 328 328 328 854

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 2 6 0,00 0 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 3 2 2,33 23 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 1 13 -3,33 -17 9,95 11,04 7,02

Fen 20 3 15 -2,00 -10 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 27 43 12,67 14 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACcADB ADabDCDc c 

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) b ddDBa dc

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN)   DCABbdCB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AC bD    a

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) dc c dB a bcb cbbc b

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) C ccacabCaccDadbbd c

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
EGE SÜNGÜ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,889 355,930 24 75 75 75 111

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDABDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDbBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDaCAcDDAABBCBacAADa

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BbDBBAACCADDBDACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,239 355,930 82 252 252 252 464

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 10 10 6,67 33 9,95 11,04 7,02

Fen 20 12 8 9,33 47 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 62 28 52,67 59 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDABccDDdBAd

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCdBAbA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCdDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBbDcA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCdAbDDdAdcCBbacdaB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCcBddACCbDaBDAbdDCc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEREN GAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 487,031 355,930 10 23 23 23 31

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 87 3 86,00 96 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBAbBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCCAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDaBADDCBAADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DAMLA GÜLKAYNAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,316 355,930 48 150 150 150 240

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 4 14,67 73 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 74 16 68,67 76 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBbCaADCDABDcbDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCaDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBbDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) cDCCAAaDAABBCBDBAAaB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BaDBBAbCCAaDBbACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF IRMAK YIKMIŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 362,197 355,930 81 249 249 249 451

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 9 8 6,33 32 9,95 11,04 7,02

Fen 20 11 9 8,00 40 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 62 25 53,67 60 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) aBACBADBDADCDBCDbcDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABdDaCBdD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) dBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDcBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) dBbaDAcCCb AaB ca BD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBcDBAabCaAcDCbaCBdc

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF PARILDAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 299,754 355,930 108 309 309 309 676

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 2 4 0,67 3 9,95 11,04 7,02

Fen 20 7 10 3,67 18 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 48 25 39,67 44 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACaADBbAcaDDCDbBDb

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) dABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CdDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDcACbD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)  B    d  Ac a    c  

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdbaBdaDCcA  Cdbb Ad

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE ESEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,272 355,930 50 154 154 154 244

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 74 15 69,00 77 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCaADCDABDADBCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) dDbBCdBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBbbBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) aDbCAADDAbaBCBacA DB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BdcBBAACCADaBDACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SARE YILMAZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,372 355,930 14 51 51 51 74

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 84 6 82,00 91 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) AcBDCBADCDABDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCCADDAAdBCBbBAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADDBbACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BOZBAYINDIR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,289 355,930 22 70 70 70 104

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CadCBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACbD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBcBDAaCCAcADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CCDDBADDCBAADbACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ÇALIŞKAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,866 355,930 28 83 83 83 122

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdcCBADBDADaDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CdDbABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCAAADBAAaBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADaCBAADbACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ERDALEFE TÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,745 355,930 77 233 233 233 417

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 7 5 5,33 27 9,95 11,04 7,02

Fen 20 14 4 12,67 63 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 63 16 57,67 64 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBADBDADCbBCD ccA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBdD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDbABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACbD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)   bB A  Cd dDBc Da D

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDDBbDDCBAbD ACd AB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 0 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
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GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM HAMZA BUDAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,323 355,930 84 254 254 254 468

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 7 11 3,33 17 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 3 15,00 75 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 61 26 52,33 58 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ddACBADBDADCacCDbBaA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCaCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDdCB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBbbaACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBbcDddCC  dacAdbBab

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) dBDDBADDCBAcDCACCBd 

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6
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Öğrenci Numara Sınıf
ERVA ATEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,725 355,930 78 236 236 236 426

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 4 7 1,67 8 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 5 13,33 67 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 63 18 57,00 63 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDAaDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDbBCBBdCA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DdCcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) dD    D dddB  b ccD 

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BaccBcACCADaBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA NUR ACAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,413 355,930 55 167 167 167 269

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 13 3 12,00 60 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 73 13 68,67 76 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CadCBADdDADCbDCDbBDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACd

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBbDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CB BD BCC AAacAADc D

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDDBADaCBAADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,200 355,930 103 298 298 298 621

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 4 3 3,00 30 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 0 13 -4,33 -22 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 4 13,67 68 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 50 29 40,33 45 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACaADBcADCDDCDbBbA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) bABADdCdCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AbBbbB  C 

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) bc c  dabb d dc aca 

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDDBbDDCBAbD bCCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NAZ GÖKSEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 274,183 355,930 115 319 319 319 761

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 9,95 11,04 7,02

Fen 20 10 7 7,67 38 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 41 35 29,33 33 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdAbcdDBbADCbBCadB  

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCdCc

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) dBDCABDcCd

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) A BDD   Cb

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) ac C cabd ddb bccbD 

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN)  b cBdACb cDBDACdaCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ASLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,009 355,930 27 78 78 78 115

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 82 8 79,33 88 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBAbBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CdDaDAaCCAAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAdcCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN YİĞİT POLAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 355,930 1 1 1 1 1

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 90 0 90,00 100 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDBCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCCAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN DURGUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,179 355,930 67 194 194 194 318

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 10 10 6,67 33 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 70 20 63,33 70 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBAbBcADCDDCDcBcc

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABdDdCBdD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDcDABCCAAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) bdcDBADDCBcAcdcbdaAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN EFE TAŞÇILAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,642 355,930 38 103 103 103 156

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 79 11 75,33 84 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDABDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DdCABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACbBDaBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCCAaDcABBCBacAcDB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADaBDACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN MUZ TİRİT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,809 355,930 85 256 256 256 472

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 6 0 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 14 4 12,67 63 9,95 11,04 7,02

Fen 20 13 7 10,67 53 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 56 26 47,33 53 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) AbBaCdADCaABaccBCdAd

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) a*bdCBBA b

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DAC BBCaDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDAC B D  

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DbCCbDDAABBadDB ADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) cbcBBAACCADbBDACdcCd

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 0 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKMEN KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,635 355,930 45 143 143 143 225

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 76 13 71,67 80 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) bDBDCdADCDABDADcCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdaBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCaDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DCCdADDAAaBCBbBcADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BbDBBAACCcDaBDACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
GÜZİDE YILDIRIM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 275,225 355,930 113 317 317 317 754

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 3 10,00 50 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 2 2 1,33 13 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 9,95 11,04 7,02

Fen 20 7 10 3,67 18 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 37 27 28,00 31 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdAC bDBDADCc CD    

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) aABADcCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) C DCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AbcD      

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)    a  c Cd  Ddcbbd  

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CacaBAD CBc  dbCdcbc

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 0 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 0 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN KABLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,491 355,930 34 95 95 95 140

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 80 10 76,67 85 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CcACBADBDAaCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDaBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDaDAdCCAAADBdADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCaAAcCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ALPTEKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,893 355,930 75 224 224 224 391

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 7 6 5,00 25 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 4 14,67 73 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 63 18 57,00 63 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBaCaAaCDABDADBCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdaBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DdCABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) bDAC BDD A

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DC  ADc daBCB ad a 

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BaDBBAACCccDBDACB*CA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ KELEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,827 355,930 64 185 185 185 308

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 5 13,33 67 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 70 19 63,67 71 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CaACBAbBaADCDBCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACd

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBbDcACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CdcBDAB dAbADBAdDBaD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDDBAaDCBcccCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN CIZICI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,018 355,930 97 283 283 283 549

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 5 7 2,67 13 9,95 11,04 7,02

Fen 20 12 7 9,67 48 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 55 26 46,33 51 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBcCdbDCDcBDAbBCBAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBaBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDAdbBbDdb

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) d bab   C  daBc DB D

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN)  BDDBADDCBcbDbbCdBdc

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HAŞİM ELRAŞİD 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,378 355,930 13 46 46 46 64

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 85 5 83,33 93 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDbdDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCCAaDAABBCBDBAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCcBBAACCADDBDACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMANUR TAŞDEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 312,190 355,930 105 300 300 300 635

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 0 9 -3,00 -15 9,95 11,04 7,02

Fen 20 9 10 5,67 28 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 52 26 43,33 48 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDABDcDBCBAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBdCA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACbBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)     dc   dcd   ac bd

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) cCaBcc CdcDDBaAbBcCc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ERİŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 319,563 355,930 102 295 295 295 602

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 2 2 1,33 13 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 6 1 5,67 57 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 6 5 4,33 22 9,95 11,04 7,02

Fen 20 10 8 7,33 37 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 47 22 39,67 44 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdA cADBcADCacCDdBDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) b  A  Cd  

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG)  CBDa  CCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) C Dacc Cb    B  DB b

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) dBDDBAcbCBcA b CCabc

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KAYA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,370 355,930 61 179 179 179 293

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 13 5 11,33 57 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 4 14,67 73 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 70 18 64,00 71 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCcADCDcBDADBCBAb

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDaCBBAac

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDbcA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  D CAcDDAdBBCBacbADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) dCcBBAdCCADaBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN TOPALBEKİROĞL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,960 355,930 70 204 204 204 351

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,95 11,04 7,02

Fen 20 14 6 12,00 60 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 69 21 62,00 69 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBADBDADCbDCDbBDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCddD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AaBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDaDABdCAcdDBccDBaa

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDDBADaCBAAcbbCdBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ASLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 488,637 355,930 8 18 18 18 25

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 88 2 87,33 97 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCAAADBAAbBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAdDCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ÇEVİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,667 355,930 54 166 166 166 267

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,95 11,04 7,02

Fen 20 14 6 12,00 60 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 73 17 67,33 75 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBcCdADCDABDAbDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACbBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCdAcDAAaBCBDBAAcB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCcBBAbCbdDDBDAdBDCc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY ÇEVİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 220,987 355,930 122 330 330 330 868

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 2 0 2,00 20 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 0 8 -2,67 -13 9,95 11,04 7,02

Fen 20 5 15 0,00 0 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 24 45 9,00 10 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdddBADccAbacDCDA Dc

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) bAdbcBbcda

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CacCdaDbCB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) A B       

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)   ac b    cda d c   

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CaDbadccddcbDdbbdBAd

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ KARA* Ş 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 230,666 355,930 119 327 327 327 850

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 4 2 3,33 33 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 4 9 1,00 5 9,95 11,04 7,02

Fen 20 0 4 -1,33 -7 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 28 33 17,00 19 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) dbcaCBbcCabB Aba aAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) dDDaCBBAaA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABcaBbC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG)  aAC Bb  A

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) c  C A DAddcb bdd b 

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) cdcc                

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 1 3 25
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK NUR ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 341,762 355,930 93 276 276 276 527

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 5 3 4,00 20 9,95 11,04 7,02

Fen 20 11 7 8,67 43 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 55 20 48,33 54 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBbCdADCDcBDAbDCBAb

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDaCaBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDAC BDacA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)     b D  Adc    A DB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BaaBBddCC  bBDAaBDCc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,217 355,930 68 202 202 202 346

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 7 9 4,00 20 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 5 13,33 67 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 70 16 64,67 72 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDABDADBCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCdDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  c C ADccddBdBbadAD 

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) cCDBBcbCCbDDBDACBcCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DİREKCİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 497,694 355,930 5 5 5 5 5

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 89 1 88,67 99 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDBCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBdD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCAAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL CAN MERCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,894 355,930 47 149 149 149 238

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 14 5 12,33 62 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 75 14 70,33 78 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBADBDADCDcCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABdDBCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AbBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)  BbaDAdCCCAcDBAADBcD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADaaBAADCACCBAd

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
M BERKAY ÇEVİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 266,589 355,930 117 321 321 321 776

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 2 6 0,00 0 9,95 11,04 7,02

Fen 20 8 11 4,33 22 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 37 38 24,33 27 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) AbBaCdADCababbDcCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDbdCBBdCd

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DAaABdCaba

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) abACbBD  A

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)      c  b    cbcA aB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) cbac cAbaADcBDbCdcCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 0 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
M ESAD KIZILASLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,857 355,930 96 281 281 281 546

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 4 2 3,33 33 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 4 7 1,67 8 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 4 13,67 68 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 53 23 45,33 50 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CcACBADBcADaDaaDABad

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AbBbD  C  

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)  Bbc  d     DdcdDB b

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CCDDBADDCBcADb CCBcd

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
M FARUK ERGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,300 355,930 35 98 98 98 145

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 4 14,67 73 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 80 10 76,67 85 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdAaCDABDADDbBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBdCA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBbDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAcDDAABBCBDBAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAbCdADaBDACBcCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
M FURKAN ÖZEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,366 355,930 40 113 113 113 172

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 80 10 76,67 85 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDcBDADBCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCdAcDDAABBCBDadADa

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCcBBAACCAaDBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MİRAÇ KUŞÇU 795  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,402 355,930 53 161 161 161 262

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 75 15 70,00 78 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBcbBDADCDcCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AbBDDcACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CdbaDABCCbAdDBbdDBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAcDCACCBdB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖZCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,536 355,930 66 193 193 193 317

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 13 7 10,67 53 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 5 13,33 67 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 71 19 64,67 72 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDABaAbcCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDbaA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BbdCAccDcbBBCBaBAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAdCCbDaBaACBcCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET UYGUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 325,947 355,930 99 286 286 286 577

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 5 2 4,33 43 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 7 4 5,67 28 9,95 11,04 7,02

Fen 20 6 2 5,33 27 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 47 14 42,33 47 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) C ACBAaBDADCcDCDb   

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR)   BbDdCB D

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) C DCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDbBACdc

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)   b D dC d  a AADBB 

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN)   DDBA  CB c d      

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YUSUF MERCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,149 355,930 58 175 175 175 286

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 4 14,67 73 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 71 18 65,00 72 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CaAdBADBaADCbDCDAaDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdaBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDcACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBbaD BCCbcADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDDBAaDCBAccCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK NAZ CİBİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 311,687 355,930 106 301 301 301 639

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 9,95 11,04 7,02

Fen 20 11 8 8,33 42 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 52 29 42,33 47 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) AcBDCdbDCDABa cDCBAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CcACCBbD A

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) ca  A cbdddBb bcc  B

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) cCDBBAbaCb DBadCdDCd

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TUNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,335 355,930 37 100 100 100 149

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 4 14,67 73 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 80 10 76,67 85 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) bDBDCBADCDABDAbDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) dDDaCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAADDAABBCBDacADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBacACdADDBaACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA DALBUDAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 312,573 355,930 104 299 299 299 632

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 9,95 11,04 7,02

Fen 20 10 7 7,67 38 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 51 26 42,33 47 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBbDabAaCDBaDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CaDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACaDbdACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) adc  cd  C dD  d   c

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) adDDBADDCBc ab CaB d

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MERİH HOCAOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,983 355,930 39 106 106 106 159

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 80 9 77,00 86 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) aBAbBADBaADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBbDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDAdCCAcADBAADB D

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAcDCcCCBAd

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MERT EMİN FAKIBABA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 325,539 355,930 101 288 288 288 581

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 5 5 3,33 17 9,95 11,04 7,02

Fen 20 11 6 9,00 45 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 52 24 44,00 49 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADaaCBAbCDbBaADDbBAd

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCcBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DbCcBBCdc 

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  D C  DD dd    ac Da

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBacACC  DdDA dcCc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN ÜMÜTÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 227,310 355,930 121 329 329 329 858

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 2 1 1,67 17 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 0 6 -2,00 -10 9,95 11,04 7,02

Fen 20 3 10 -0,33 -2 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 26 28 16,67 19 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdA  bcBaAcab CDc   

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) a BADdCBdD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) C DCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) A Bc      

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)   b b  d     cc  a  

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN)  da BdDbdc c dc C d 

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 1 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SENA YILMAZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 493,348 355,930 6 11 11 11 14

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 87 3 86,00 96 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AbBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCAAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 273,898 355,930 116 320 320 320 763

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 6 8 3,33 17 9,95 11,04 7,02

Fen 20 7 13 2,67 13 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 41 43 26,67 30 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADccaddDCDdBadbBCBAd

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDcdaBBdCA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DcCbBBCdDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDAdbBbbcA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  D   bDb b dCBbccbDB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) dbDddddCCAabBacCdDdc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
METE AKDAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,709 355,930 26 77 77 77 113

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 82 8 79,33 88 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBcCBADCDABDADDCBAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCCADDAAaBCBDdAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCAaDBaACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,315 355,930 91 270 270 270 510

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 5 8 2,33 12 9,95 11,04 7,02

Fen 20 13 5 11,33 57 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 58 22 50,67 56 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBaADabDCDAB c

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBdD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDacACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)  Bbc Ad    bDdcdDB b

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBcDBADDCcA Db CdBAd

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MUH AMMED KEREM ÖTGEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,793 355,930 51 156 156 156 246

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 73 17 67,33 75 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBaCdADCDABabDDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDaCBBdCA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) aACcBBCdDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACbBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAcDDAdBcCBDacADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADDBaACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDEMİR BÖLÜKBAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,674 355,930 57 174 174 174 283

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 70 20 63,33 70 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ddACBAbBcADCbaCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdaBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) bCBbbBACbD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBbBDAaCCAAdDBAdDBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBdDDCBAAcaACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDFU KAN KIZILA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,143 355,930 79 242 242 242 436

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 13 7 10,67 53 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 62 28 52,67 59 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) AbacCdbDCDdBaAcDCcAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDa*BBddA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACdBBaBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) aDdCAcDDAAaBCBDBAdDB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) dbcBBAdCCcbDBDACBcCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB ÖĞÜNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 297,541 355,930 109 310 310 310 687

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 6 9 3,00 15 9,95 11,04 7,02

Fen 20 12 8 9,33 47 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 47 38 34,33 38 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdAbBAcBbbcaDcCacBbA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABdDdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) baDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AbBDcaAbCb

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT)   DabAd bAAdDabAaa  

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdcDBADaCBAAbbbCCabB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 1 3 25
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA AYAZ KIŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,794 355,930 65 187 187 187 310

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 12 6 10,00 50 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 5 13,33 67 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 72 16 66,67 74 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDdBDADabBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDdA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCCADD dBBbdbcc DB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) dCDBBAACadbDBDACBDCd

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BERŞAH AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,097 355,930 15 54 54 54 79

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 85 5 83,33 93 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDABDADBCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCCAaDAbdBCBDBAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCcBBAACCADDBaACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARABUBER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,596 355,930 17 57 57 57 82

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBcADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AdBDaBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCdAAADBAADBaD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAAcCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER SAYGIN TALAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,969 355,930 29 85 85 85 125

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBcCdADCDbBDADcCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBbDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAAaDAABBCBDcAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADDBDACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
NAZIM EREN BAĞCI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,699 355,930 42 131 131 131 206

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 77 12 73,00 81 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) bdbCBADBcADCbDCDcBDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDbdACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDaDAdCCAAADBAADB D

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CCDDBADaCBAAcCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR EZGİ GİTMEZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,506 355,930 73 211 211 211 364

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 11 3 10,00 50 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 5 13,33 67 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 66 18 60,00 67 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDAaDbDBCaAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) dDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBdBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACdBbbBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DaC AD AA B BbaAAD 

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAdCabDDBDACacCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ CİĞERCİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 488,347 355,930 9 20 20 20 27

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 88 2 87,33 97 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDABDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAADDAAaBCBDBAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADDBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR METİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 292,409 355,930 110 313 313 313 707

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 2 4 0,67 3 9,95 11,04 7,02

Fen 20 7 11 3,33 17 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 42 27 33,00 37 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBbCdADCDABD bDCaAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) dDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABdCaDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) C  d Bbb A

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)      Aa   d    aA a 

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) dCDc cd dcDcBDddaDCc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH YASLI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 489,337 355,930 7 16 16 16 22

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 88 2 87,33 97 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDdBDADBCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAADDAABBCBDBAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADaBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ EFE ASLA N 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 481,026 355,930 11 32 32 32 46

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 86 4 84,67 94 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDABDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACcBBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAADDAABBCBDBAADa

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCcBBAACCADaBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ EFE DUYGU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,486 355,930 46 144 144 144 226

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 75 15 70,00 78 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBcCdADCDABDADBCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDaCBBAbA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDd

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBbDdA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) cDCCbADDAABBCBcacADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBcdCCbDDBDACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER PUSAT ÖZBAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,423 355,930 59 176 176 176 287

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,95 11,04 7,02

Fen 20 13 7 10,67 53 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 71 19 64,67 72 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCbBCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABdDBCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBbadACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CdDaDAcCCAAADBddDBBc

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) ddDDBADDCBdAcCACdBcd

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,040 355,930 72 208 208 208 357

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 10 5 8,33 42 9,95 11,04 7,02

Fen 20 14 4 12,67 63 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 67 16 61,67 69 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) bdACcADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABdDdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AdBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) C baD B CA AbcA DBBc

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CdDDBA DCBAcc bCCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
RECAİL ERDEM ASLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,641 355,930 33 94 94 94 139

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,95 11,04 7,02

Fen 20 16 4 14,67 73 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CaACBAbBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDAaCdAAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDcBADaCBAAcCACCBcB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN YILDIRIM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,026 355,930 69 203 203 203 348

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 5 13,33 67 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 71 16 65,67 73 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) AbBDCdADCDABaADDCBAa

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCA D  ddBCdaabAaB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BbcBBAACdbDDBDACdDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT ŞEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,833 355,930 25 76 76 76 112

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CaACBADBDAaCbDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDdBCCCAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADaCBAbcCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ALİ ÇEVİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,754 355,930 83 253 253 253 466

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,95 11,04 7,02

Fen 20 13 7 10,67 53 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 59 29 49,33 55 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdAcCDcBbADDCBba

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBBAbc

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DdCABaCBDb

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDbaA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DbCA DDAcdBCBbaAcbB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BbcBBAdCCcbaBDACdDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ TOPRAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,963 355,930 23 73 73 73 108

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 17 3 16,00 80 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 82 8 79,33 88 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACcADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABAbBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) AbBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCAAADBAADaBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAccbACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER BİRSEN MENGÜÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,383 355,930 19 61 61 61 89

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 84 6 82,00 91 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBbaDABCCAAADBcADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAADCACaBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KIZILBENT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,854 355,930 12 33 33 33 47

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 86 4 84,67 94 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCdADCDABDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCCADDAABBCBDaAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADDBaACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN BUSE SEZER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 355,930 1 1 1 1 1

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 90 0 90,00 100 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBCD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDABCCAAADBAADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEÇKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,107 355,930 44 142 142 142 222

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 77 13 72,67 81 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACBbDBcAaCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADBCBdD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CBDCcBDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBbaDbaCCCAADBdADBBD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDDBADDCBAcDbACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRÜ ŞAHİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 355,930 1 1 1 1 1

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,95 11,04 7,02

Fen 20 20 0 20,00 100 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 90 0 90,00 100 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDABDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) BDCCAADDAABBCBDBAADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCDBBAACCADDBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK BÜYÜKKUTLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,895 355,930 32 89 89 89 130

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,95 11,04 7,02

Fen 20 19 1 18,67 93 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CBACBADBDADCDDCDABDA

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) CABADdCBaD

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) CdDCABDACB

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDDBACCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) CBDBDAaCCddADBcADBcD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) CBDaBADDCBAADCACCBAB

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA CEREN YILDIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,980 355,930 95 280 280 280 543

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 9,95 11,04 7,02

Fen 20 15 5 13,33 67 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 55 25 46,67 52 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBcCdADCDcBDADDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) CDDdCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DdCABBddDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) bDACdBDbcA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  b   caD dc ad  cd  

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) cbcBBAACCcDDBaACCDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ELİF IŞIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 328,497 355,930 98 285 285 285 569

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 7 9 4,00 20 9,95 11,04 7,02

Fen 20 11 6 9,00 45 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 52 31 41,67 46 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBcCdADCDcBabDDCaAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCBadaA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CcACaBbbdA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DC dAaDbbdB dbdc DB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) ddDBBA b ADDBaAb cCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ŞİMŞEK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 274,491 355,930 114 318 318 318 759

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 7 10 3,67 18 9,95 11,04 7,02

Fen 20 6 11 2,33 12 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 40 40 26,67 30 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) CdACcADacAcaDBCDc cd

Cevap Anh. A CBACBADBDADCDLCDABDA

Sözel (TAR) bAddbBa dc

Cevap Anh. A CABADBCBCD

Sözel (DİN) aBDCABDAC 

Cevap Anh. A CBDCABDACB

Sözel (İNG) ACBDb dCCD

Cevap Anh. A ACBDDBACCD

Sayısal (MAT) aB cDAdCCAcba  bcccD

Cevap Anh. A CBDBDABCCGAADBAADBBD

Sayısal (FEN) C DDadabCacADa bb cc

Cevap Anh. A CKDDBADDCBAADCACCBAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 0 3 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
YASER BERAT DURAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,392 355,930 92 271 271 271 516

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 5 12 1,00 5 9,95 11,04 7,02

Fen 20 11 9 8,00 40 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 60 27 51,00 57 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCaADCDABDAbDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDdCcBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCBDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACbBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT) cD  CbaDccdBbdbac aB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BbcBBAbCCADaBcAddcCc

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 1 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA KIRMIZIGÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 278,079 355,930 111 314 314 314 741

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 3 1 2,67 27 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 1 0 1,00 5 9,95 11,04 7,02

Fen 20 11 9 8,00 40 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 38 26 29,33 33 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) AbBcCdAbaDbcD ccbaAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) bDDaCaBAaA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DACABBCaDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG)      BbD A

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)       D             

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) dbDBdAcCCbDDBDdaCcaA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 0 0 0
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ TAKİP-6

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / MEHMET GÖRMEZ İ.H.O

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EREN GÖÇMEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,304 355,930 43 132 132 132 208

Katılımlar: 122 330 330 330 933

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,81 15,29 12,55

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,52 7,88 6,60

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,68 8,82 7,37

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,53 7,80 6,66

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,95 11,04 7,02

Fen 20 18 2 17,33 87 13,10 13,92 10,34

Toplam: 90 77 12 73,00 81 61,59 64,75 50,54

Sözel (TÜR) ADBDCBADCDABDAbDCBAC

Cevap Anh. B ADBDCBADCDABDADLCBAC

Sözel (TAR) aDDBCBBACA

Cevap Anh. B CDDBCBBACA

Sözel (DİN) DbCABBCdDC

Cevap Anh. B DACABBCBDC

Sözel (İNG) CDACCBDDBA

Cevap Anh. B CDACCBDDBA

Sayısal (MAT)  DbCAcDDdcBBCBDacADB

Cevap Anh. B BDCCGADDAABBCBDBAADB

Sayısal (FEN) BCcBBAACCAcDBDACBDCA

Cevap Anh. B BCDBBAACCADDBDACKDCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele'nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk'ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving details. 1 1 0 100
Students will be able to talk about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their preferences for particular tourist attractions and give reasons. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
